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Renata Pássaro - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Isenção de Multa - Contrato 11 Ref. 02/2023
1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 16 de março de 2023 às 08:50
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Pássaro - Financeiro - Julio Casas Imóveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

---------- Forwarded message ---------
De: Anderson X. Igreja <axigreja@gmail.com>
Date: seg., 13 de mar. de 2023 às 09:48
Subject: Re: Aluguel - Praça dos Sorocabanos nº 5
To: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Bom dia, 

Pode emitir sem a cobrança para pagamento hj.

Anderson X Igreja 

Em seg, 13 de mar de 2023 09:44, Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Prezado, bom dia!

O locatário do imóvel da Praça dos Sorocabanos nº 5, entrou em contato referente ao aluguel que venceu na sexta-feira dia
10/03/2023.
Disse que devido às chuvas ele acabou se "enrolando" e não conseguiu pagar o aluguel no vencimento.
Devido a isso pediu para ver se é possível enviar um novo boleto sem multas e juros para pagamento hoje dia 13/03/2023.

Gostaria de saber se o senhor autoriza?

Atenciosamente,
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