16/06/2020 E-mail de Julio Casas - Fwd: Autorizagéo - contrato 11

L]
G M 7 I I Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br>
by a0 --_'|.,'

Fwd: Autorizacao - contrato 11

Cobranca - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br> 16 de junho de 2020 11:35
Para: Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

---------- Forwarded message ---------

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imoéveis <juridico3@juliocasas.com.br>
Date: sex., 12 de jun. de 2020 as 10:26

Subject: Autorizagéo - contrato 11

To: Cobranca - Julio Casas Imdéveis <cobranca@juliocasas.com.br>

@ Google X | @ Entrade ) - pridcci@julocsss X i) (1) Whatuigp X @ smoetc-PeuisaGocgle X |

<« € @ webarhatsapp.com

Anderson Sorocabanes
cbrigada
Jarbas

Fabio Romero

Mariana

‘“ Balthazar Santa Cruz
‘ﬂ'\ +55 15 99728-0809 ,
que totalizam a R$2.300.00
Pode conceder
Gl Elizunete
" Sem multa pela atrasa

@ Arindo
"{i Rubens BREDA

Tatiane Dias
"
I = b e = L Rua Clodomiro Paschoal, 187
e | RSUGNOEEEN Imoveis Jd Pavlistano - Sorocaba /SP
(13) 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem ?::L?:;;:::L

Remetente notificado por
w Mailtrack
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