13/08/2020 E-mail de Julio Casas - Isengéo de Multa - Contrato 55 Ref. 07/2020
M Gma” Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isencao de Multa - Contrato 55 Ref. 07/2020

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 13 de agosto de 2020 08:08
Para: Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187
e B Julio Casas Tt 1d Paulistanc - Sorocaba /SP
S0t com.x Cuidando bem do seu bem paRliclObolo]

juliocasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos ndo isenta a cobran¢a da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161
ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este

enderego eletrdnico.

---------- Forwarded message ---------

De: Claudia Pinho Lopes <claudiapinholopes@gmail.com>

Date: qua., 12 de ago. de 2020 as 08:37

Subject: Re: Aluguel - Av. Sdo Jodo n° 169

To: Cobranga - Julio Casas Imoveis <cobranca@)juliocasas.com.br>

Bom dia
Por favor atender a solicitagdo do inquilino conforme aprovagdo do meu pai
Obrigada

Claudia

Em ter, 11 de ago de 2020 as 13:14, Cobranca - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Prezada Claudia, boa tarde!

Conforme conversado com o Sr. Nerino por telefone, peco por gentileza que me confirma a autorizagdo de isengéo de multas e
juros do aluguel vencido em 10/08/2020, para pagamento em 12/08/2020, do imével da Av. Sao Jodo n° 169.

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Ruwa Cledomire Paschoal, 187
Cobmrh:u i 1. [l [:] ";“'{l"i < Jd Paulistano - Serocoba /5P
cobrango@juliocasas.com.br .Ju 10 Casas In' A A {15) 21016161

Cuidando bem do seu bem e g

Prezados locatarios,
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ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobran¢a da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletrdnico.
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