09/07/2020 E-mail de Julio Casas - Fwd: Negociagédo - Av. Sdo Jodo, n° 179

L]
G M ‘ I | Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>
by o0gle

Fwd: Negociagao - Av. Sao Joao, n° 179
1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 9 de julho de 2020 14:42
Para: Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Iméveis
<financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Cobra Rua Clodemiro Paschoal, 187
mbmrm@iqd'mmsm br .J-Cl-] io CE‘.S&S Irl‘l d"rf?]_ S Jd Poulistono - Sorocoba /5P
— Cuidando bem do seu bem (15} 2101.61481

juliocasas.com. br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nédo isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161
ou através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletronico.

---------- Forwarded message ---------

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>
Date: sex., 3 de jul. de 2020 as 15:54

Subject: Fwd: Negociagdo - Av. S&o Joéo, n° 179

To: Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Contrato: 57
Autorizado, favor emitir boleto e encaminhar ao inquilino.

Atenciosamente,

Tatiane Dias

juridico
Rua Clodomiro Paschoal, 187

juridiced@juliccasos.com.br .Jﬂ]io Casas I ias Id Paulistano - Serocaba /5P

(13) 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem yipelneio]

juliocasas.com.br

---------- Forwarded message ---------

De: Claudia Pinho Lopes <claudiapinholopes@gmail.com>

Date: qui., 25 de jun. de 2020 as 17:00

Subject: Re: Negociagéo - Av. Sdo Joao, n° 179

To: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imoéveis <juridico3@juliocasas.com.br>

Tatiane

Boa tarde!!
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09/07/2020 E-mail de Julio Casas - Fwd: Negociagédo - Av. Sdo Jodo, n° 179

Conversei com meu pai Sr. Nerino Pinho, no que se refere a renegociagdo das parcelas vencidas do imovel sito a Avenida Sao
Jodo, n° 179 ele autorizou que as parcelas referentes ao més de abril/20 e maio/20 com vencimento em 10/05 e 10/06 sejam
pagas com 50% de desconto e isento de multas e juros porém as duas parcelas sendo pagas juntas o mais breve possivel.

No aguardo,

Desde ja agradeco

Claudia Pinho Lopes

Em qui., 25 de jun. de 2020 as 09:34, Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imoveis <juridico3@juliocasas.com.br> escreveu:
Prezado Sr. Nerino, bom dia!

Diante do cenario no qual estamos vivenciando, o Sr. inquilino do imdvel sito a Avenida Sao Jodo, n® 179, nos
solicitou para que encaminhassemos uma proposta para pagamento dos vencimentos de 10/05/2020, 10/06/2020
e 10/07/2020, da seguinte forma:

- Desconto de 50%, com isengdao de multas e juros, para pagamento dos vencimentos 10/05 e 10/06, assim que
autorizado. E o desconto no vencimento de 10/07/2020 na data oportuna.

Caso seja de vosso interesse, ou queira apresentar uma contraproposta, fico no aguardo.

Atenciosamente,

Tatiane Dias
juridico
Mi liscasas b i . 2t Rua Clodamiro Paschaal, 187
IU S .Ju]lo Casas II']"_[{'_']\?(:‘]_S Jd Paulistone - Sorccoba /SP
(15) 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem piehelalal8]

uliccasos.com.br

Remetente notificado por
\ Mailtrack
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