M Gma |I Juliana Sasdelli - Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Fwd: Boleto 58

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 16 de novembro de 2020 12:59
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Boa tarde Juliana,
Repassar o aluguel esse més com a multa e sera cobrada a multa no préximo vencimento Dezembro/20.

O Sr. Nerino tinha autorizado a isengédo de multas, porém quando fomos documentar com a Claudia filha do Sr. Nerino ela disse que nao iria
autorizar e que era para cobrar.

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187
Cobranca 7 ]l noveis Jd Paulistano - Sorocaba /5P
cobrongo@juliocasas.com.br .Ju 19 Casas Il'l.. Al o (15) 2101.6161

Cuidande bem do seu bem i g

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nédo isenta a cobranca da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto € necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderego
eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>
Date: seg., 16 de nov. de 2020 as 10:42

Subject: Fwd: Boleto 58

To: Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Bom dia Juliana,

Nesse caso o inquilino pagou sem multa, a mesma sera cobrada no préximo vencimento que sera em Dezembro/20.

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Fuwe Clodomire Paschoal, 187
Cobl"ﬂl'ﬂ;u A ]. 'l [:] "l\"'.[l\i < Jd Paulistena - Sorocaba /5P
cobrongo@juliocasas.com.br .Ju D Casas Il'l.. = A (15) 2101.6161

Cuidande bem do seu bem i g

Prezados locatarios,

ATENGAO!
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O néo recebimento dos boletos nédo isenta a cobranca da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto € necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletrdnico.

—————————— Forwarded message ---------

De: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Date: seg., 16 de nov. de 2020 as 10:37

Subject: Boleto 58

To: Financeiro2 - Julio Casas Imoveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Financeiro - Julio Casas Imodveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Bom dia Juliana,

Atualizado com multa boleto contrato 58.

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Fuwe Clodomire Paschoal, 187
Cobranga 7 ]' noveis Jd Paulistano - Sorocoba /5P
cobrango@iuliccasas.com.br .Ju io Casas JGYSE ) (15) 2101.6161

Cuvidando bem do seu bem juliocasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletrénico.
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