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Michele Moraes - Rescisão_Manutenção - Julio Casas Imóveis <rescisao@juliocasas.com.br>

Re: Nelson Nole x Valmir Jose Geraldo Filho - Oswaldo Belarmino Fernandes, Quadra 10
Lote 5 - Custas 
1 mensagem

André Campestrini <campestrini.adv@gmail.com> 2 de março de 2021 16:35
Para: Michele Moraes - Rescisão_Manutenção - Julio Casas Imóveis <rescisao@juliocasas.com.br>

Boa tarde!

Esse processo está uma briga por causa de um valor que bloqueamos da previdência privada de um dos executados. Já perderam
vários recursos, porém eles estão recorrendo de tudo. Agora, o recurso está em Brasília.

Estamos no aguardo de uma decisão.

Att. 
Cristiane Teixeira Mendes

Livre de vírus. www.avast.com.

Em ter., 2 de mar. de 2021 às 16:21, Michele Moraes - Rescisão_Manutenção - Julio Casas Imóveis <rescisao@juliocasas.com.br>
escreveu: 

Boa tarde Dres.
 
Gostaria de saber como está o andamento deste processo.
 
Atenciosamente, 

 
 
 
Em qui., 23 de jan. de 2020 às 14:23, Maria Fernanda - Rescisão_Manutenção - Julio Casas Imóveis <rescisao@juliocasas.com.br>
escreveu: 

Boa tarde tudo bem , segue guias para efetuar o pagamento e nos enviar comprovante, para podermos dar andamento na ação.
 
 
 
Grata 
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---------- Forwarded message --------- 
De: André Campestrini <campestrini.adv@gmail.com> 
Date: qua., 22 de jan. de 2020 às 14:26 
Subject: Nelson Nole x Valmir Jose Geraldo Filho - Oswaldo Belarmino Fernandes, Quadra 10 Lote 5 - Custas 
To: Rescisão - Julio Casas <rescisao@juliocasas.com.br> 
 
 
Maria Fernanda, boa tarde!
 
Com relação ao caso acima conseguimos bloquear valores dos ex-inquilinos e agora temos
que intimá-los deste bloqueio para pedir o levantamento dos valores no processo.
 
Assim sendo, seguem guias de pagamento quando pagas, por favor, enviar os comprovantes
no processo.
Precisamos deste comprovantes urgente para o processo não ir para o arquivo.
Vocês tem um prazo de pagamento destas guias?
 
Fico no aguardo de posicionamento.
 
Att. 
Camila Daiana Vieira
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