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M Gl | |a || Juliana Sasdelli - Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Fwd: Isencao de multas e juros da rua brigadeiro Tobias 364
1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 8 de novembro de 2021 11:20
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imoéveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Bom dia Juliana

segue e-mail do proprietario autorizando isen¢éo de multas e juros.

Atenciosamente,
Estefania

Prezados locatarios,
ATENGCAO!

O néao recebimento dos boletos néo isenta a cobranga da multa.

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletronico.

---------- Forwarded message ---------

De: Vitorio Orlando Vettorazzo <vitoriojurs@gmail.com>

Date: sex., 5 de nov. de 2021 as 17:36

Subject: Re: Isengédo de multas e juros

To: Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br>
Cc: <virtual_net@ig.com.br>

Autorizado.
Vitorio Orlando vettorazzo
Em sex., 5 de nov. de 2021 17:15, Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Boa tarde Prezados B
a locataria do imovel da rua brigadeiro tobias n°364 ,entrou em contato conosco e gostaria de saber se voces autorizam a ISENCAO de multas e juros para
os boletos:
boleto que vencera em 20/11/2021,ela pede isengdo para pagamento em 26/11/2021.

e 0 proximo que vencera em 20/12/2021 ela pede ISENCAO para efetuar o pagamento em 27/12/2021.

Sendo assim ,fico no aguardo de sua confirmagao,se o sr° autoriza a isen¢do de multas e juros,para que eu possa emitir novo boleto com nova data de
vencimento.

Atenciosamente,
Estefania

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O néao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletronico.
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