21/07/2020 E-mail de Julio Casas - Fwd: Negociagao - Washington Luiz, n® 347

M G ma || Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Fwd: Negociacao - Washington Luiz, n° 347

1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 21 de julho de 2020 13:44
Para: Financeiro - Julio Casas Imdveis <financeiro@juliocasas.com.br>

---------- Forwarded message ---------

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>
Date: seg., 20 de jul. de 2020 as 08:08

Subject: Fwd: Negociagao - Washington Luiz, n® 347

To: Cobranga - Julio Casas Imdéveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Tatiane Dias
juridico
Mi sliscasas b me = 4 Run Cledemiro Paschoal, 187
" S .Ju]lo Casas I[‘]'.[[:]‘.f'{:‘ls Jd Poulisteno - Sorccaba /SP
(13) 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem HEle1OL8181

wliocasas.com.br

---------- Forwarded message ---------

De: Marcia Helena <marciahelena.ck@gmail.com>

Date: sex., 17 de jul. de 2020 as 17:15

Subject: Re: Negociagdo - Washington Luiz, n° 347

To: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imoveis <juridico3@)juliocasas.com.br>

Boa tarde Tati.

Desta vez sim, mas pediria encarecidamente que sempre que o locatario tivesse algum desacordo em relagédo ao imovel, avisasse
sempre antecipadamente ao dia do vencimento, para evitar estes contratempos.

Muito obrigada.

Em sex, 17 de jul de 2020 14:12, Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imoveis <juridico3@)juliocasas.com.br> escreveu:
Boa tarde, Sra. Marcia!

Encaminhamos a autorizacdo ao setor de cobranca, e 0s mesmos irdo emitir o boleto para pagamento até dia
20/07/2020, a Sra. nos autoriza a emitirmos com isencdo de multas e juros?

Atenciosamente,

Tatiane Dias
uridi
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juliocasos.com.br

Em qui., 16 de jul. de 2020 as 10:32, Marcia Helena <marciahelena.ck@gmail.com> escreveu:
Bom dia Tati.

Podemos negociar sim
Por favor, renove entdo os 40 % !!!!

Muito obrigada.
Deus abengoe!!!

Bjsss
Em qui, 16 de jul de 2020 08:35, Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imdveis <juridico3@juliocasas.com.br> escreveu:
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Prezada Sra. Marcia, bom dia!

Estou entrando em contato referente ao imdvel sito a Av. Washington Luiz, n® 347, no qual solicitaram 40% de
desconto, no entanto, apos a Helena conversar com a Sra, ofertamos a contraproposta ao inquilino para o
desconto de 20%, no entanto, os mesmos nao aceitaram, e insistem nos 40%.

Fico no aguardo para darmos andamento em uma contraproposta.

Atenciosamente,

Tatiane Dias
uridi
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