B Jalio Casasinean ‘

CRECI J.14717-3

Cuidando bem do seu bem

CHECK LIST RESCISAOQ - Carta de desocupacao: '77_9 / Ofp)@j)@
Endereco: A0 K/(/L(G’g é@?ﬂ{m 10
Bairro: L0 )’V}\Mi M) Cidade: }‘GL@MJM(U/W
Locatario: /W%/l’? B /z"\/u)‘(%
Email locatario: JMW ol > oMU Com N,
Proprietario: W},A’MUC LN Cly, é(u MW
Email proprletarlo %y ,PL L[MW/Q@ Cory ,[W

Unidade: ¢ é Data da entrega das chaves: / /
Vistoria final: ( )Sim ( )Nao data: / /
Re-vistoria: ( )Sim ( )Nao data: / /
Divergéncias: ( )Sim ( )Nao
Multa Rescisoria: ( )Sim ( )Nao
Caréncia: ( )Sim ( )Nao
Bbénus (Desconto): ( )Sim ( )Nao

Obs.:

Valores a serem calculados:

ALUGUEL: R$
CONDOMINIO: R$
CPFL: R$
SAAE: R$
t / //
IPTU: R$ g
GAS NATURAL: R$
DIVERGENCIAS: R$

MULTA RESCISORIA: R$

VALOR TOTAL.: R$

Rua Clodomiro Paschoal, 187 « Jardim Paulistano
Sorocaba « SP « CEP 18040-740
Fone: (15) 2101-6161 PROGRAMA

www.juliocasas.com.br QUALIFICACAO
juliocasas@juliocasas.com.br ~ SECOVIE ESSENCIAL
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B Jdlio Casas s

CRECI J.14717-3

Cuidando bem do seu bem

RECIBO DE ENTREGA DE CHAVES

Pelo presente recibo, a Julio Casas Imoveis Consultoria e
Vendas Ltda., pessoa juridica regularmente constituida e inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
00.952.458/0001-40, com sede estabelecida na Rua Clodomiro Paschoal n.° 187 - Jardim
Paulistano — Sorocaba/SP, RECEBE da LOCATARIA: SOMPO SEGUROS S/A, sob
numero do CNPJ n° 61.383.493/0001-80 ,residente e domiciliado na cidade de
Piracicaba/SP, as chaves do imoével sito na: Rua Antdnio Carlos Comitre, 690 — Parque
Campolim - Sorocabal/SP.

Ressalta-se que para a rescisdo do contrato supra citado,
apresentacgao das contas de luz, agua devidamente pagas, e a quitacdo do aluguel até a
presente data.

Sorocaba, 07 de agosto de 2020.

04 chaves simples

Julio Casas Imoveis Consultoria e Vendas Ltda

Ciente: ( WMX)\ e (/L@‘ /Qofr
204 l%’ =23 —X -t @lﬁ /

Rua Clodomiro Paschoal, 187 « Jardim Paulistano

Sorocaba - SP - CEP 18040-740

Fone: (15) 2101-6161 PROGRAMA
www.iuliocasas.com br v ABMI n At imiAas AT A
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07/08/2020 E-mail de Julio Casas - RE: COMUNICADO - RESCISAO CONTRATUAL - IMOVEL FILIAL SOROCABA

Multa contratual ref 5 meses - R$ 8.370,82
Pintura geral do imével com tinta suvinil - R$ 12:500,00 ( orgamento mais em conta)

Grata

. R0 Clodomiro Paschoal, 187

Em sex., 7 de ago. de 2020 as 14:45, FERNANDO DE LIMA RODRIGUES <flrodrigues@sompo.com.br> escreveu:
Boa tarde Maria Fernanda!

Conforme falamos por telefone, por gentileza encaminhar a proposta e valores para a rescisio e recomposicio do
imovel para que possamos validar ainda hoje com nossa diretoria.

Conforme falamos ainda hoje faremos a entrega das chaves e em paralelo alinhamos os valores e datas de pagamento.
Obrigado!

Fernando Rodrigues

Compras

Rua Cubatdo, 320 - 14° andar
(11) 3156 6649

De: FERNANDO DE LIMA RODRIGUES <flrodrigues@sompo.com.br>

Enviado: sexta-feira, 31 de julho de 2020 17:11

Para: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>
Ce: Juridico - Julio Casas Iméveis <juridico@juliocasas.com.br>

Assunto: RE: COMUNICADO - RESCISAO CONTRATUAL - IMOVEL FILIAL SOROCABA

Boa tarde Tatiane!
Ok combinado!
Obrigado!

Fernando Rodrigues
Compras

Rua Cubatdo, 320 - 149 andar
(11) 3156 6649
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07/08/2020 E-mail de Julio Casas - RE: COMUNICADO - RESCISAO CONTRATUAL - IMOVEL FILIAL SOROCABA

Compras
Rua Cubatdo, 320 - 14° andar
(11) 3156 6649

De: FERNANDO DE LIMA RODRIGUES <flrodrigues@sompo.com.br>

Enviado: quinta-feira, 16 de julho de 2020 10:56

Para: Juridico - Julio Casas Iméveis <juridico@juliocasas.com.br>

Cc: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>; gestoraadministrativo@juliocasas.com.br
<gestoraadministrativo@juliocasas.com.br> :

Assunto: RE: COMUNICADO - RESCISAO CONTRATUAL - IMOVEL FILIAL SOROCABA

Otimo!
Muito obrigado , ficamos a disposic¢io!

Fernando Rodrigues
Compras

Rua Cubatdo, 320 - 14° andar
{11) 3156 6649

De: Juridico - Julio Casas Imdveis <juridico@juliocasas.com.br>
Enviado: quinta-feira, 16 de julho de 2020 10:52
Para: FERNANDO DE LIMA RODRIGUES <flrodrigues@sompo.com.br>

Cc: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>; gestoraadministrativo@juliocasas.com.br
<gestoraadministrativo@juliocasas.com.br>

Assunto: Re: COMUNICADO - RESCISAO CONTRATUAL - IMOVEL FILIAL SOROCABA

Ola Sr. Fernando, bom dia!

Conforme explicitado ha pouco via telefone, submetemos vossas solicitag6es para deliberagdo do proprietario e, tao logo tenhamos
o devido retorno Ihe retornaremos com as tratativas que restarem efetivamente autorizadas.

Atenciosamente,

MJulio Cas
Cuidando b

Em qui., 16 de jul. de 2020 as 10:43, FERNANDO DE LIMA RODRIGUES <flrodrigues@sompo.com.br> escreveu:
Tatiane,

Obrigado pelo retorno, a Dra. Rose me ligou agora pouco.

Aguardarmos o retorno do proprietario para realizarmos as negociag¢des para devolugdo do imdvel!

Fico a disposigdo!
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07/08/2020

E-mail de Julio Casas - RE: COMUNICADO - RESCISAO CONTRATUAL - IMOVEL FILIAL SOROCABA

Por decisdo estratégica de nossa Diretoria, infelizmente teremos que realizar a rescisdo do contrato do imdvel da
nossa filial Sorocaba.

Algumas agdes em nivel Brasil estdo sendo tomadas para conter os efeitos da crise , mesmo com a negociagdo
que fizemos em maio , teremos que devolver o imdvel.

Estamos comunicando formalmente a devolugdo para que possamos tratar nos préximos 30 dias da devoluco do
imdvel e entrega das chaves.

Pedimos vosso apoio a fim de negociarmos:

A) A multa contratual (Se possivel chegarmos a um denominador comum até por conta da crise que vivemos,

infelizmente ndo queriamos tomar essa decisdo), gostariamos de negociar esse montante com vocés;

B) Custo de recomposigdo do imével: teremos dificuldades em contratar empresas para adequar o imdvel , pelo
periodo pandémico e pelo processo moroso de contratagdo que temos. Nossa proposta seria de realizar um
aporte financeiro para o locador para ele realize as adequagdes da melhor forma que prouver, mesmo sabendo
que isso possa sair um pouco mais alto para nds, porém acreditamos ser uma forma rapida para liberarmos o
imovel sem maiores problemas para o locador e vocés, assim conseguiriamos tratar tudo nos préximos 30 dias.

O que nds queremos € fazer o processo de forma amigével e deixarmos as portas abertas para o futuro, pois sdo
anos de parceria.

Agradecemos o vosso apoio ao longo de todo esse periodo que ficamos com a parceria , nosso desejo, como
disse acima é deixar as portas abertas.

Fico a disposicdo e aguardo seu retorno.
Obrigado!

Fernando Rodrigues

Compras

Rua Cubatdo, 320 - 14° andar
(11) 3156 6649 ou 11 9.9810-8483
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Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto de Sorocaba SEGUNDA VIA
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC.ESTADUAL N° - DISPENSADA

Informagdes e/ou Reclamagdes - Ligue 0800-7701195 cODIGO PABA
DEBITO AUTOMATICO
N° Documento: 20200728812 ESCRITORIO SOROCABA 0100028812-65

CLIENTE CPF/CNPJ:

Matricula - by

0D0028812-65 | JOSE CARLOS CASTANHO BARROS

INSCRICAO ENDERECO DO IMOVEL FATURA h
001.102.1102.0006.01 { AV CARIBE, 845 - JD AMERICA SOROCABA SP 18046-780 07/2020 |
= 7 3
( RESPONSAVEL ENDERECO DE ENTREGA AGUA ESGOTO
164214 AV CARIBE, 845 - JD AMERICA SOROCABA SP 18046-780 LIGADA LIGADA
N J
- ' 3\
ULTIMOS CONSUMOS ) LEITURA CONSUMO CONSUMO/DIA
05/2020 - 0-905 ANTERIOR . ATUAL (M?) DIAS (M3)
04/2020 - 0-905 03/2020 - 0-905 4957 4957 0 30 0,00
02/2020 - 0-905 01/2020 - 0-905 02/06/2020 02/07/2020 N°Hm: A95S066714
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR
1 0 S 90 5300 JL )
DESCRICAO DOS SER
AGUA
COMERCIAL 001 UNIDADE
CONSUMO DE AGUA 0 M3 56,941
ESGOTO 52,64
, S
TOTAL
~

INFORMAC@ES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERENCIA REGIONAL: SAAE-SOROCARA Més/Ano: 06/2020
REDE DE DISTRIBRUICAO DE AGUA TURBIDEZ (uT) CLORO (mg/L)
\_PARAMETROS (Valores Médios) J
(VIA CLIENTE )
AUTENTICAGAO MECANICA )
Emitido por: INTERNET Emitido em: 07/08/2020
v'-;'r § P
o O’z e

MATRICULA DV
000028812~

[ 1nscricRo FATURA
001.102.1102.0006.011 07/2020

FIRMA: 1

82650000001-1 09550091001-3 00002881201-4 07202010003-7

VIA SOROCABA

TR IR TR TR mmmmscngio wachrer )

™
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07/08/2020 CPFL Energia - Servigos OnLine

Protocolo de Atendimento: 9167322845

Encerrar atendimento

Cliente: MARITIMA SEGUROS SA | Instalagao: 2081992505 | PN: 700161363 | Situacio:
ATIVA

Endereco: ANTONIO CARLOS COMITRE, 690 - PQ CAMPOLIM - SOROCABA
+

Debitos e 22 via de conta

Instalacao: 2081992505
Endereco:

AV. ANTONIO CARLOS COMITRE, 690 - PQ CAMPOLIM - SOROCABA/SP - CEP 18.047-620

Vocé nao possui débitos em aberto! -

Minhas contas pagas



