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Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 22 de junho de 2020 08:35
Para: Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@)juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Cladomire Paschoal, 187
C"b'_““w - .Jﬂ]io Casas Iei i Jd Paulistanc - Sorocaba /5P
G s Cuidando bem do seu bem prlelihol gl

juliocasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto € necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderego
eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>
Date: qua., 17 de jun. de 2020 as 10:10

Subject: CONTRATO: 164

To: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

AUTORIZADO

Vencimentos - 20/02/2020, 20/03/2020 e 20/04/2020, poderao ser pagos com iseng¢ado de multas e juros
Vencimento - 20/06/2020 - pagamento integral sem desconto

Vencimento - 20/07/2020 - desconto de 45%

Vencimento: 20/08/2020 - desconto de 25%
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Atenciosamente,
Tatiane Dias
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