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Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Re: TROCA DE CONTA CORRENTE - URGENTE
1 mensagem

Marcia Mendes <marciamendes@nutrifam.com.br> 13 de janeiro de 2020 10:32
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>
Cc: Nilson Moraes Filho <nilsonmoraes@yahoo.com>

Bom dia ! 

Banco Itaú - 341

Obrigada! 
Márcia 

Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy.

-------- Mensagem original --------
De : Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>
Data: 13/01/2020 10:17 (GMT-03:00)
Para: Luiza Mendes <marciamendes@nutrifam.com.br>
Assunto: Re: TROCA DE CONTA CORRENTE - URGENTE

Prezada Marcia, bom dia

Me confirme por gentileza, qual o banco que você tem essa conta?

Atenciosamente,

Remetente notificado por 
Mailtrack 

Em seg., 13 de jan. de 2020 às 09:44, Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:

Atenciosamente,

Prezados locatários,

ATENÇÃO!

O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa.

Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
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6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este
endereço eletrônico.

---------- Forwarded message ---------
De: Marcia Mendes <marciamendes@nutrifam.com.br>
Date: seg., 13 de jan. de 2020 às 09:33
Subject: TROCA DE CONTA CORRENTE - URGENTE
To: <cobranca@juliocasas.com.br>, <financeiro@juliocasas.com.br>, <boleto@juliocasas.com.br>, Nilson Moraes Filho
<nilsonmoraes@yahoo.com>

Olá,

 

Bom dia!

 

O pagamento do aluguel da casa da Av Armando Salles de Oliveira – 536 – Trujillo deverá ser efetuado em uma nova conta
corrente.

 

Agência : 3817

Conta: 29730-6

CPF: 248.371.248-79

Márcia Sabadin Mendes de Moraes

 

A conta conjunta que estava sendo depositado o aluguel , não tenho mais vínculo.

 

Aguardo confirmação do recebimento.

 

Obrigada,

 

Márcia Mendes
Diretora / Nutricionista Responsável

T: 15 3242 2835
C: 15 99742 3762

Facebook icon Instagram icon

Logo

Rua Ilda do Amaral Cussiol, 71 - 3º andar, Sala 301
Edifício Bauhaus - Campolim - Sorocaba/SP

www.nutrifam.com.br

Logo
 

Remetente notificado por 
Mailtrack 
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Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Re: TROCA DE CONTA CORRENTE - URGENTE
1 mensagem

Marcia Mendes <marciamendes@nutrifam.com.br> 13 de janeiro de 2020 10:35
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>
Cc: Nilson Moraes Filho <nilsonmoraes@yahoo.com>

Olá !

Casa 504 - casa e dos meus pais 
Casa 536 - casa e minha. Só estamos alterando a conta bancária . Já era depositado para mim numa conta conjunta com meu
marido que não tenho mais.

Aguardo confirmação 
Obrigada
Márcia 

Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy.

-------- Mensagem original --------
De : Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>
Data: 13/01/2020 10:24 (GMT-03:00)
Para: Luiza Mendes <marciamendes@nutrifam.com.br>
Assunto: Re: TROCA DE CONTA CORRENTE - URGENTE

Prezada Marcia, 

Verifiquei aqui no contrato, que consta como proprietária a Sra Norma Sabadin Mendes, nesse caso em que a nova conta para
depósito será apenas sua, preciso que a Sra Norma me encaminhe a solicitação de alteração de conta.
Confirmei também que a locação que administramos é na Doutor Armando Salles de Oliveira nº 504. Assim que ela for solicitar a
alteração, peço por gentileza que confirme também o endereço do imóvel, para não termos divergências.

Permaneço a disposição.

Atenciosamente,

Remetente notificado por 
Mailtrack 

Em seg., 13 de jan. de 2020 às 09:44, Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:

Atenciosamente,
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Prezados locatários,

ATENÇÃO!

O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa.

Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este
endereço eletrônico.

---------- Forwarded message ---------
De: Marcia Mendes <marciamendes@nutrifam.com.br>
Date: seg., 13 de jan. de 2020 às 09:33
Subject: TROCA DE CONTA CORRENTE - URGENTE
To: <cobranca@juliocasas.com.br>, <financeiro@juliocasas.com.br>, <boleto@juliocasas.com.br>, Nilson Moraes Filho
<nilsonmoraes@yahoo.com>

Olá,

 

Bom dia!

 

O pagamento do aluguel da casa da Av Armando Salles de Oliveira – 536 – Trujillo deverá ser efetuado em uma nova conta
corrente.

 

Agência : 3817

Conta: 29730-6

CPF: 248.371.248-79

Márcia Sabadin Mendes de Moraes

 

A conta conjunta que estava sendo depositado o aluguel , não tenho mais vínculo.

 

Aguardo confirmação do recebimento.

 

Obrigada,

 

Márcia Mendes
Diretora / Nutricionista Responsável

T: 15 3242 2835
C: 15 99742 3762

Facebook icon Instagram icon

Logo

Rua Ilda do Amaral Cussiol, 71 - 3º andar, Sala 301
Edifício Bauhaus - Campolim - Sorocaba/SP

www.nutrifam.com.br

Logo
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Mailtrack 
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