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Isengdo de Multa - Contrato 197 Ref. 05/2021

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 18 de junho de 2021 10:40
Para: Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187
Soprnee M Julio Casas ISt llE Jd Poulistano - Sorocaba /5P

cobrango@juliccasas.com.br g a1 {15) 2101.6161
Cuidando bem do seu bem e

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: Marcia Mendes <marciamendes@nutrifam.com.br>

Date: qua., 16 de jun. de 2021 as 11:45

Subject: RE: Aluguel - Av. Doutor Armando Salles de Oliveira n® 536

To: Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br>, <nilsonmoraes@yahoo.com>

Bom dia!

Desta vez pode ser sim.
Obrigada

Marcia

Enviado do meu Galaxy

-------- Mensagem original --------

De : Cobranga - Julio Casas Imdéveis <cobranca@juliocasas.com.br>
Data: 16/06/2021 10:48 (GMT-03:00)

Para: Marcia Mendes <marciamendes@nutrifam.com.br>

Assunto: Aluguel - Av. Doutor Armando Salles de Oliveira n° 536

Prezada Sra. Marcia, bom dia!

O locatario do imével da Av. Doutor Armando Salles de Oliveira n° 536, entrou em contato dizendo que ndo conseguiu realizar o pagamento do aluguel que
venceu dia 10/06/2021, e pediu para verificar a possibilidade de isentar a cobranga de multas e juros para realizar o pagamento amanha dia 17/06/2021.

Gostaria de saber se a senhora autoriza?

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomire Poschoal, 187
Cobranga G ]_. 8l (:} ";"{-‘i S Jd Paulistane - SO“‘M’.III!G’ /5P
cobranco@juliocasas.com.br .JU. io Casas liI7SE (15) 2101.6161

i e s
Cuidando bem do seu bem ONoa s Saanbr

Prezados locatarios,
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ATENGAO!

O néao recebimento dos boletos néo isenta a cobranga da multa.

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletronico.
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