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1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 11 de dezembro de 2018 16:08
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Julio Casas Imdveis
<financeiro@)juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Fua Clodemire Paschoal, 187
e C"h;'“"w . B JGlio Casasfaiot Jd Paulistana - Sorocaba /SP
PE — Cuidando bem do seu bem Ll

juliocasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O néao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161
ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

From: Luciano Digiampietri <luciano.digiampietri@gmail.com>
Date: ter, 11 de dez de 2018 as 12:23

Subject: Re: Boleto de aluguel - Erro Banco Itau

To: <cobranca@juliocasas.com.br>

Cc: Vera Digiampietri <vera.digiampietri@gmail.com>

Boa tarde, acabei de falar com minha mée (Vera Lucia Migliorini Digiampietri) e ela esta de acordo em n&o cobrar a multa neste
caso.
Atenciosamente,

Prof. Dr. Luciano Antonio Digiampietri

Escola de Artes, Ciéncias e Humanidades da USP (EACH-USP)
Assessor Técnico de Gabinete na Pro-Reitoria de Pés-Graduagao
http://www.each.usp.br/digiampietri/

Telefone: (11) 3091-8916

Em ter, 11 de dez de 2018 as 12:18, Cobrancga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Prezada, boa tarde!

A locataria do imovel da Av. Itavuvu n°® 1200, ndo conseguiram efetuar o pagamento do aluguel que vencia ontem dia
10/12/2018, devido a um erro na controladora geral dos bancos, o banco Itali ndo conseguiu validar alguns pagamentos.

Portanto a locataria pediu para verificar se é possivel isentar da cobranga de multa para pagamento hoje dia 11/12/2018, entao

gostaria de saber se esta de acordo?

Atenciosamente,
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Helena dos Santos
Ruwa Clodomire Paschoal, 187
Cobranga .Jullo Cas as Jd Faulistano - Sorocaba /SP
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Prezados locatarios,

ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nédo isenta a cobranca da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletronico.
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