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Fwd: ISENGAO DE MULTA E JUROS

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 12 de novembro de 2021 11:33
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imoéveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Juliana

contrato 226
isengéo de multa

Atenciosamente,
Estefania

Prezados locatarios,
ATENGCAO!

O néao recebimento dos boletos néo isenta a cobranga da multa.

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletronico.

---------- Forwarded message ---------

De: Nilton Camargo <npcamargo201@hotmail.com>

Date: qui., 11 de nov. de 2021 as 12:56

Subject: RE: ISENGCAO DE MULTA E JUROS

To: Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Boa tarde Estefania

Concordo para pagamento no dia de hoje (11/11/2021).
E com relagdo ao resto das tratativas, como ficou?
Nilton

De: Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br>
Enviado: quinta-feira, 11 de novembro de 2021 10:11

Para: Nilton Camargo <npcamargo201@hotmail.com>

Assunto: ISENCAO DE MULTA E JUROS

Bom dia sr° Nilton tudo bem?
Referente ao imovel da Av PROFESSORA IZORAIDA MARQUES PERES n°88,0 locatario esta solicitando a isengdo da cobranga de multas e juros sobre o
boleto que venceu ontem 10/11/21,para o mesmo efetuar o pagamento hoje 11/11/2021. A justificativa é que o sistema deles encerrou as 16:30hs ,e como

estavamos na finalizagéo de tratativa o boleto correto e atualizado foi enviado ontem no periodo da tarde.
Sendo assim,o sr autoriza a isengéo de multas e juros para efetuar o pagamento hoje 11/11/21?

Atenciosamente,
Estefania

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e nao possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletrénico.
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