22/07/2020 E-mail de Julio Casas - Fwd: Negociagao - Rua |zoraida Marques Peres, n° 88

l g I GI | Iall Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Fwd: Negociagao - Rua Izoraida Marques Peres, n° 88
1 mensagem

Cobrancga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br> 21 de julho de 2020 13:45
Para: Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br>

---------- Forwarded message ---------

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>
Date: qua., 8 de jul. de 2020 as 13:20

Subject: Re: Negociagéo - Rua |zoraida Marques Peres, n° 88

To: Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Conforme contato telefénico, havera isengdo de multas e juros.

Atenciosamente,

Tatiane Dias
juridico :
Jieod@iul Rua Cledomire Pascheal, 187
IU b .Ju]io Casas [l']j (_’}‘n"t‘] £ Id Puu'lisI:nor?Soroc.::a /5P
(13) 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem JE2)e1 15161

juliccasas.com.br

Em qua., 8 de jul. de 2020 as 12:30, Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Tati,

Nao havera a cobranca de multas e juros?

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Cledomiro Paschoal, 187
Grbminca ] li moveis Jd Paulistano - Sommha'.n“SP
rsomye MJUlio Casas NGSCMEE oo

Cuidando bem de seu bem ol e

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos ndo isenta a cobranga da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletrénico.

Remetente notificado por
w Mailtrack

Em sex., 3 de jul. de 2020 as 16:25, Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imdveis <juridico3@)juliocasas.com.br> escreveu:
CONTRATO: 226

Concessao de 20% de desconto, para os vencimentos de 10/04/2020, 10/05/2020, 10/06/2020, incluindo também o vencimento de
10/07/2020, vencimentos estes que serdo parcelados em 03 (trés) vezes, iniciando-se em 20/07/2020.

Att,

Tatiane Dias
juridico
M‘ Y e b e = = Rua Clodomiro Paschoal, 187
* il B Julio Casas Iinteat 1d Paulistano - Soracaba /5P
(15) 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem jiol210na16]

juliocasas.com.br

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037{6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1672845809608279042%7Cmsg-f%3A1672845809... 1/8



22/07/2020 E-mail de Julio Casas - Fwd: Negociagao - Rua |zoraida Marques Peres, n° 88
---------- Forwarded message ---------
De: Roberta Gamberini <rgamber@copel.com.br>
Date: sex., 26 de jun. de 2020 as 12:30

Subject: RES: Negociagdo - Rua |zoraida Marques Peres, n° 88
To: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imoveis <juridico3@juliocasas.com.br>

Boa tarde, Tatiane.

Estamos de acordo, conforme sua contraproposta:
Alugueis com vencimento 10/04, 10/05, 10/06 e 10/07 com 20% de desconto, parcelados em 3 vezes.

Com o primeiro pagamento em 20/07/2020.

Atenciosamente.

Roberta V. M. Gamberini

Patriménio
Tel. (11) 2109-9120 / 97639-1343
rgamber@copel.com.br
copelcolchoes.com.br
classeacolchoes.com.br
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imdveis [mailto:juridico3@)juliocasas.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 25 de junho de 2020 13:36

Para: Roberta Gamberini

Assunto: Re: Negociagdo - Rua Izoraida Marques Peres, n° 88

Boa tarde!

A proposta ndo fora aceita pelo proprietario, apresentando entdo, a seguinte contraproposta:

Concessao de 20% de desconto, para os vencimentos de 10/04/2020, 10/05/2020, 10/06/2020, incluindo também o vencimento de
10/07/2020, vencimentos estes que serdo parcelados em 03 (trés) vezes, iniciando-se em 20/07/2020.

Caso a proposta seja de vosso interesse, daremos andamento.

Atenciosamente,

Tatiane Dias
juridico
ml S e b e - 4 Rua Cladomire Paschoal, 187
* i .Ju]lo Casas [t']‘_[ ovels Jd Pavlistane - Sorecaba /SP
(15) 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem j15)Z10L8161

juliocasas.com.br

Em qui., 25 de jun. de 2020 as 12:52, Roberta Gamberini <rgamber@copel.com.br> escreveu:
Tatiane, boa tarde.

As lojas de Sorocaba, Campinas e Ribeirao Preto continuam fechadas, desta forma solicitamos que o
aluguel do més de junho, com vencimento em 10/07/2020, seja incluso no parcelamento, com desconto,
e reiteramos que o pagamento seja em 6 parcelas, pois continuamos sem vendas.

Att.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037{6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1672845809608279042%7Cmsg-f%3A1672845809... 2/8



22/07/2020

Roberta Gamberini
Patrimonio
Tel (11) 2109-9120

Fax
rgamber@copel.com.br
copelcolchoes.com.br

classeacolchoes.com.br
S
“2/ Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imédveis [mailto:juridico3@juliocasas.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 25 de junho de 2020 11:21

Para: Roberta Gamberini

Assunto: Re: Negociagao - Rua Izoraida Marques Peres, n° 88

Prezada Sr. Roberta, bom dia!

O proprietario nos contatou novamente para posicionarmos, assim, por gentileza nos dar uma posicdo hoje, pois encaminharemos ao

Juridico externo para dar andamento na cobranga dos alugueres em aberto.

Atenciosamente,

Tatiane Dias
juridico
e MJulio Casas OGN
(15) 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem

Em qua., 24 de jun. de 2020 as 12:53, Roberta Gamberini <rgamber@copel.com.br> escreveu:

Boa tarde, Tatiane.

Estou no aguardo do retorno do meu departamento juridico.

Em breve te posiciono.

Att.

Roberta Gamberini
Patrimonio
Tel (11) 2109-9120

Fax
rgamber@copel.com.br

copelcolchoes.com.br

classeacolchoes.com.br
A
~ 2/ Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imdveis [mailto:juridico3@juliocasas.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 24 de junho de 2020 12:36

Para: Roberta Gamberini

Assunto: Re: Negociacdo - Rua Izoraida Marques Peres, n° 88

Prezada Sra. Roberta, bom dia!

Alguma posigdo?

0z

E-mail de Julio Casas - Fwd: Negociagao - Rua |zoraida Marques Peres, n° 88

Rua Cledomiro Paschoal, 187
Jd Paulistane - Scrocaba /SP
(15)2101.61461
juliccasas.com.br

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037{6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1672845809608279042%7Cmsg-f%3A1672845809...
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https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037{6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1672845809608279042%7Cmsg-f%3A1672845809...

E-mail de Julio Casas - Fwd: Negociagao - Rua |zoraida Marques Peres, n° 88

Atenciosamente,

Tatiane Dias

juridico
Rua Clodomiro Paschoal, 187
Bt ol o, s e ..j 1lio Casas Ifsster o Jd Paulistano - Sorocaba /SP

(15} 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem :::Lﬂ::l':;:rh

Em seg., 22 de jun. de 2020 as 15:23, Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imdveis <juridico3@juliocasas.com.br> escreveu:

Sra. Roberta!

Aceito somente 20% de desconto para parcelas em 03 vezes. Excluindo-se a possibilidade de aceitar demais proposta.

Atenciosamente,

Tatiane Dias
juridico
e MJulio Casas ISl
{15) 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem §1):210L0181

juliccasas.com.br

Em seg., 22 de jun. de 2020 as 15:04, Roberta Gamberini <rgamber@copel.com.br> escreveu:

Boa tarde, Tatiana.

Proponho uma salomoénica reducdo de 30%, parcelados em 6 vezes, com numero de parcelas menores nao

vamos conseguir.

Att.

Roberta V. M. Gamberini

Patrimonio
Tel. (11) 2109-9120 / 97639-1343
rgamber@copel.com.br
copelcolchoes.com.br
classeacolchoes.com.br
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imdveis [mailto:juridico3@juliocasas.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 22 de junho de 2020 14:43

Para: Roberta Gamberini

Assunto: Re: Negociagdo - Rua |zoraida Marques Peres, n° 88

Boa tarde, Roberta!

Passei a nova oferta ao Sr. proprietario e o mesmo ndo aceitou, ofertando novamente a contraproposta anterior.

Rua Clodemiro Paschoal, 187
Jd Paulistane - Serocaba /SP

4/8



22/07/2020 E-mail de Julio Casas - Fwd: Negociagao - Rua |zoraida Marques Peres, n° 88

Atenciosamente,

Tatiane Dias

juridico
- Z ' Rua Cledomiro Paschoal, 187
e M Julio Casas [a7SH 4d Pavlistan - Sorocaba /5P
(15} 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem (1321018161

juliocasas.com.br

Em seg., 22 de jun. de 2020 as 12:04, Roberta Gamberini <rgamber@copel.com.br> escreveu:

Bom dia, Tatiane.

Infelizmente com a nossas lojas fechadas, ficamos totalmente sem receita, desta forma, nossa
contraproposta é de que o desconto seja de 40% sobre os alugueis com vencimento em 10/04, 10/05,
10/06 e 10/07, com a iseng¢do de multas e juros.

Considerando que por determinagao do governo, estamos abrindo as lojas com hordrio reduzido,
reiteramos que o pagamento seja efetuado em 6 parcelas.

Para os alugueis de julho 4 dezembro solicitamos que os descontos sejam mantidos, pois conforme ja
mencionei este retorno estd bem lento, e tivemos uma queda bem expressiva nas nossas vendas.

Atenciosamente.

Roberta V. M. Gamberini.
Patriménio

Tel. (11) 2109-9120 / 97639-1343

rgamber@copel.com.br

copelcolchoes.com.br

classeacolchoes.com.br
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imdveis [mailto:juridico3@)juliocasas.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 22 de junho de 2020 09:21

Para: Roberta Gamberini

Assunto: Re: Negociagdo - Rua Izoraida Marques Peres, n° 88

Prezada Sra. Roberta, bom dia!

Encaminhei a proposta ao Sr. proprietario e o mesmo ofertou uma contraproposta da seguinte forma:

- Aluguéis com vencimento em 10/04/2020, 10/05/2020 e 10/06/2020, desconto de 20% com isencdo de multas e juros, para pagamento em 03
(trés) parcelas, iniciando-se em 20/07/2020;

- Aluguéis com vencimento a partir de 10/07/2020, pagamento do valor integral, sem concess3o de descontos.

Ressalto que os descontos sdo concedidos sob os valores dos aluguéis, devendo-se pagar o IPTU inteiramente e na data de
seu devido vencimento.

Qualquer duvida, estou a disposigéo.

Grata.

Atenciosamente,

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037{6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1672845809608279042%7Cmsg-f%3A1672845809... 5/8



22/07/2020 E-mail de Julio Casas - Fwd: Negociagao - Rua |zoraida Marques Peres, n° 88

Tatiane Dias

juridico
- = : Rua Clodomiro Paschoal, 187
juridiced @juliccasas.com.br -Juho CaS as '[l‘n oveils Jd Paulistono - Sorocaba /SP
(15) 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem pEel e ok

juliocasas.com.br

Em sex., 19 de jun. de 2020 as 13:49, Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@)juliocasas.com.br> escreveu:

Sra. Roberta!

Verifiquei que o aluguel de margo encontra-se pago, entdo solicitei ao proprietario nas mesmas condiges de
parcelamento, descontando o aluguel de margo, ficando somente abril, maio e junho.

Atenciosamente,

Tatiane Dias

juridico
- 2 ' Rua Cledemiro Paschoal, 187
B M Julio Casas [iaEE jdpalistons: SotocchalSh
(15) 9 9164.9631 Cuidondo bem do seu bem MEllaLa10]

juliocasas.com.br

Em sex., 19 de jun. de 2020 as 13:32, Roberta Gamberini <rgamber@copel.com.br> escreveu:

ok,
Obrigada.

Roberta Gamberini
Patrimonio

Tel (11) 2109-9100

Fax
rgamber@copel.com.br
copelcolchoes.com.br
classeacolchoes.com.br
B

~2/ Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imdveis [mailto:juridico3@juliocasas.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 19 de junho de 2020 13:24

Para: Roberta Gamberini

Assunto: Re: Negociagdo - Rua Izoraida Marques Peres, n° 88

Sra. Roberta, boa tarde!
Estou encaminhando a solicitagdo ao Sr. proprietario. Assim que obter um retorno, entrarei em contato.

Atenciosamente,

Tatiane Dias

juridico
Rua Clodomiro Paschoal, 187
juridicad @juliccasas.com.br -Ju]io Casas h‘n C'}w(:-] S Jd Paulistano - Sorocaba /SP
(15) 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem ALl Alse 151

wliocasas.com.br

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037{6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1672845809608279042%7Cmsg-f%3A1672845809...
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22/07/2020

E-mail de Julio Casas - Fwd: Negociagao - Rua |zoraida Marques Peres, n° 88

Em sex., 19 de jun. de 2020 as 11:27, Roberta Gamberini <rgamber@copel.com.br> escreveu:

Segue em anexo.
Por favor confirmar o recebimento

Roberta Gamberini
Patrimonio

Tel (11) 2109-9100

Fax
rgamber@copel.com.br
copelcolchoes.com.br
classeacolchoes.com.br
o

~ 2/ Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com 0 meio ambiente.

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Iméveis [mailto:juridico3@)juliocasas.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 19 de junho de 2020 10:48

Para: Roberta Gamberini

Assunto: Re: Negociagdo - Rua Izoraida Marques Peres, n° 88

Nao recebi ainda, por gentileza me encaminhar.

Grata,

Tatiane Dias
juridico
juridiend@juliccasos.com. br -Julio Casas l’ e —
(15) 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem

Em sex., 19 de jun. de 2020 as 10:47, Roberta Gamberini <rgamber@copel.com.br> escreveu:

Tentei contato via telefone, ndo consegui.

Te reenviei o e-mail vocé recebeu?

Roberta Gamberini
Patrimonio

Tel (11) 2109-9100

Fax
rgamber@copel.com.br
copelcolchoes.com.br
classeacolchoes.com.br
o

~2/ Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imdveis [mailto:juridico3@juliocasas.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 19 de junho de 2020 10:20

Para: Roberta Gamberini

Assunto: Negociagao - Rua Izoraida Marques Peres, n° 838

Prezada Sra. Roberta, bom dia!

Rua Cledomiro Paschoal, 187
Jd Paulistono - Sorocaba /SP
(15) 2101.6161
juliccasas.com.br

Como conversado por telefone no dia 17/06/2020, a Sra. me informou que estaria encaminhando um e-mail com

uma proposta de acordo. Estou no aguardo para darmos andamento.

Atenciosamente,

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037f6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1672845809608279042%7Cmsg-f%3A1672845809... 7/8



22/07/2020 E-mail de Julio Casas - Fwd: Negociagao - Rua |zoraida Marques Peres, n° 88

Tatiane Dias
ridi
MI n._-lw Br Sl = 2 Rua Clodemiro Paschoal, 187
* - B Julio Casas OGSk Jd Paulistano - Sorocabal /5P
(15) 9 9164.9631 Cuidondo bem do seu bem {12} 21015161

jwliocasas.com.br

Remetente notificado por
w Mailtrack

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037{6026&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1672845809608279042%7Cmsg-f%3A1672845809... 8/8



