02/01/2019 E-mail de Julio Casas - Isengéo de Multa - Contrato 227 Ref. 11/2018
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Isencao de Multa - Contrato 227 Ref. 11/2018

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 28 de dezembro de 2018 16:10
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Julio Casas Imdveis
<financeiro@)juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodamirs Pascheal, 187
e ali Imoveis 4d Foulistono - Sorocabal /5P
: @:"ib;.“ 8 M Julio Casas [FS7SCNEN s aiston

Cuidando bem deo seu bem g

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O néo recebimento dos boletos ndo isenta a cobranga da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

From: Cecilia <cecilia@centromedicosorocaba.com.br>

Date: qui, 27 de dez de 2018 as 11:26

Subject: RES: Aluguel - Av. Sdo Paulo n° 3445

To: Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Bom dia

Pode sim receber sem multa.

Mana Cecilia L. Ferrari
Gerente Administrativa
(19) 21020814

Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, T68/TT6
Jardim Vergueiro - SorocabalSP
www.centromedicosorocaba.com.br
@centromedicosorocaba

OSeja sustentavel, imprima este email apenas se houvernecessidade. O meio ambiente agradece!
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De: Cobranga - Julio Casas Imdveis [mailto:cobranca@juliocasas.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 27 de dezembro de 2018 10:22

Para: contabilidade@centromedicosorocaba.com.br; Cecilia; dpcmi@uol.com.br
Assunto: Aluguel - Av. Sao Paulo n° 3445

Prezados, bom dia!

O locatario do imével da Av. Sao Paulo n° 3445, esta com o aluguel de vencimento em 10/12/2018 em atraso, € 0 mesmo entrou
em contato dizendo que deseja regularizar o pagamento até amanha dia 28/12/2018, e pediu para verificar a possibilidade de
isentar a cobranga da multa pois ele ndo tem ainda esse valor para completar o pagamento amanha. Entdo gostaria de saber se
esta de acordo?

Atenciosamente,

Helena dos Santos
Rua Cledomire Paschoal, 187
i R M Jalio Casas Gt b i s o
uliocasas.com. Cuidando. ba iy sy (15) 21016161

juliocasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O néo recebimento dos boletos ndo isenta a cobranga da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletrénico.
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