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Vanessa Narimatsu - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isenção de Multa - Contrato 227 Ref. 04/2023
1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 16 de maio de 2023 às 16:30
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Pássaro - Financeiro - Julio Casas Imóveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

---------- Forwarded message ---------
De: <paulo@centromedicosorocaba.com.br>
Date: ter., 9 de mai. de 2023 às 10:28
Subject: RES: Aluguel - Av. São Paulo nº 3445
To: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>, Contabilidade <contabilidade@
centromedicosorocaba.com.br>, Lidiane Cristina Ortega <lidiane.ortega@centromedicosorocaba.com.br>, <dpcmi@uol.com.br>

Bom dia!

 

Estou de acordo com a alteração de data de 10/05 para 15/05, porém entendo que isso será um caso isolado e pontual, o
pagamento não deve ser postergado novamente.

 

Att,

 

 

De: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 8 de maio de 2023 17:56
Para: Contabilidade <contabilidade@centromedicosorocaba.com.br>; Lidiane Cristina Ortega <lidiane.ortega@
centromedicosorocaba.com.br>; paulo@centromedicosorocaba.com.br; dpcmi@uol.com.br
Assunto: Aluguel - Av. São Paulo nº 3445

 

Prezados, boa tarde!
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O locatário do imóvel da Av. São Paulo nº 3445, entrou em contato solicitando isenção da cobrança de
multas e juros do aluguel que vence em 10/05/2023 para pagamento dia 15/05/2023 pois ele irá
aproveitar o faturamento do final de semana do dia das mães para realizar o pagamento.

 

Sendo assim, gostaria de saber se estão de acordo?

 

 

Atenciosamente,
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