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Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isenção de Multa - Contrato 250
1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 20 de abril de 2020 11:05
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Financeiro - Julio Casas Imóveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

Prezados locatários,

ATENÇÃO!

O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa.

Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este
endereço eletrônico.

---------- Forwarded message ---------
De: Cida <cida62011@hotmail.com>
Date: ter., 14 de abr. de 2020 às 15:43
Subject: RES: Aluguel - Rua Tereza Lopes nº 506
To: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Boa tarde!

Helena,

 

Concordo que desta vez isentemos a cobrança de multa e juros dos aluguéis vencidos em fevereiro e março.

Lembrando que neste mês de abril tem a renovação da apólice de seguro fiança, que ela terá que pagar pois não tem fiador.

E pelo jeito já está com o mês de abril vincendo e ela mantém o  comércio aberto todos os dias.

Atte

Maria Aparecida Vargas Clemente

 

 

De: Cobrança - Julio Casas Imóveis [mailto:cobranca@juliocasas.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 14 de abril de 2020 11:09
Para: Maria Aparecida Vargas Clemente
Assunto: Aluguel - Rua Tereza Lopes nº 506

 

mailto:cobranca@juliocasas.com.br
mailto:boleto@juliocasas.com.br
mailto:cida62011@hotmail.com
mailto:cobranca@juliocasas.com.br
mailto:cobranca@juliocasas.com.br


20/04/2020 E-mail de Julio Casas - Isenção de Multa - Contrato 250

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=431ae24b42&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1664500781836594946%7Cmsg-f%3A1664500781… 2/2

Sra. Maria, bom dia!

 

Conforme conversamos por telefone, peço por gentileza que me confirme que a senhora está de acordo com isenção de
cobrança de multa e juros dos alugueis vencidos em 10/02/2020 e 1003/2020, para pagamento na sexta-feira dia 17/04/2020.

 

 

 

Atenciosamente,

Prezados locatários,

ATENÇÃO!

O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa.

Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este
endereço eletrônico.
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