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Isengao de Multa - Contrato 269

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 21 de maio de 2021 09:07
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imoéveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187
Cobranga b ]_l N (:} ";"{-‘i S Jd Paulistano - Serocaba /SP
cobrongo@juliocasos.com.br .Ju — Casas Imoveis (15) 2101.6161

Cuidando bem do seu bem ey Sambr

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletrénico.
---------- Forwarded message ---------

De: Elaine/Augusto Carvalho <orthos.orthos628@gmail.com>

Date: qua., 19 de mai. de 2021 as 15:56

Subject: Re: Aluguel em aberto - Av. Caribe n° 454

To: Cobranga - Julio Casas Imoveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Ok sem problema

Enviado do meu iPhone

Em 19 de mai. de 2021, a(s) 15:48, Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:

Prezados, boa tarde!

O locatario do imével da Av. Caribe n° 454, entrou em contato solicitando isengdo da cobranga de multas e juros referente a parcela do acordo
vencida em 30/03/2021, para pagamento amanha dia 20/05/2021.

Gostaria de saber se autorizam?

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187
C°b'1_‘°""9° .Jf]_]io Casas il Jd Paulistano - Sorocaba /5P
B b Cuidande bem do seu bem i bk Ll

juliocasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O néo recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através
do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.
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O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e nao possui caixa de entrada, favor nao enviar e-mails para este enderecgo eletrénico.
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