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Isencao de Multa - Contrato 290 Ref. 12/2020

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

25 de janeiro de 2021 09:10

Para: Financeiro2 - Julio Casas Imoveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Imoveis

<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
c““@i e ali
s B Julio Casas el

Cuidando bem do seu

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da multa.

bam

Rua Clodoemire Paschoal, 187
Jd Paulistano - Sorocaba /5P
(15) 2101.6161
juliccasas.com.br

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através

do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletronico.

---------- Forwarded message ---------

De: Reginato Della Pacce Andre Augusto <Andre.Pacce@scania.com>
Date: qui., 21 de jan. de 2021 as 10:25

Subject: Re: Aluguel - Av. Celso Miguel dos Santos n°® 264

To: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Ola Bom dia. Sim autorizo
Att

André Pacce

Obter o Outlook para iOS

De: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>
Enviado: Thursday, January 21, 2021 10:15:33 AM

Para: Reginato Della Pacce Andre Augusto <Andre.Pacce@scania.com>
Assunto: Aluguel - Av. Celso Miguel dos Santos n° 264

Prezado, bom dia!

A locataria do imével da Av. Celso Miguel dos Santos n°® 264, entrou em contato dizendo que ndo realizaram o pagamento do aluguel que vencia
ontem 20/01/2021, ele disse que acabou passando batido, pois o tesoureiro tinha achado que ja tinham agendado o pagamento, desta forma ele
pediu para verificar a possibilidade de isentar a cobranga de multas e juros para pagamento até amanha dia 22/01/2021.

Entéo gostaria de saber se o senhor autoriza?

Atenciosamente,
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Helena dos Santos

Rua Cledemire Paschoal, 187
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B Cviordo bem SIS

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto € necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através
do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderego eletronico.
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