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Isencao de Multa - Contrato 311 Ref. 07/2021

1 mensagem

Cobrancga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 19 de agosto de 2021 10:52
Para: Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Imoveis <financeiro@juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Imoéveis
<financeiro2@)juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomira Paschoal, 187
Cobranga 113 noveis Jd Paulistanio - Sorocaba /SP
b B Julio Casas IS i3t

Cuidande bem do seu bem i icosns combr

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: Roberta Santoro <rosantoro@hotmail.com>

Date: qui., 19 de ago. de 2021 as 10:46

Subject: Abono de multa

To: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Bom dia !

Eu, Roberta Maria Santoro , autorizo ndo fazer a cobranga de multa e juros no aluguel da nossa casa ( Av. Américo de Carvalho -129 ),
que foi paga em atraso no dia 18/08/2021 pela empresa Valpmed.

Estaremos no aguardo do recebimento do mesmo .

Grata , Roberta .
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