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Maria Fernanda - Rescisão_Manutenção - Julio Casas Imóveis <rescisao@juliocasas.com.br>

Re: IPTU - cpmplementar contrato 311
1 mensagem

Roberta Santoro <rosantoro@hotmail.com> 21 de fevereiro de 2020 15:12
Para: Emilia Renzo <isa.renzo@hotmail.com>, Rescisão - Julio Casas Imóveis <rescisao@juliocasas.com.br>

Boa Tarde !
Após conversa por telefone com a Srta. Maria Fernanda , venho colocar junto aos outros proprietários do imóvel , que a diferença
de IPTU recebida por nós pela Prefeitura de Sorocaba referente ao ano 2019 será feita por nós, proprietários ,sem cobrança ao
inquilino . E que tal processo para atualização e correção dos valores no Carnê do IPTU para 2020 já está sendo feita junto á
Prefeitura . 
Assim, o inquilino continuará pagando o valor do IPTU 2020 e se existir alguma diferença após o processo de regularização feita
por nós exigido pela Prefeitura , o inquilino será será responsável a pagar .

Obrigada e qualquer dúvida estou a disposição .
 Roberta M. Santoro 

De: Emilia Renzo <isa.renzo@hotmail.com>
Enviado: Friday, February 21, 2020 2:32:04 PM
Para: Roberta <rosantoro@hotmail.com>
Assunto: Fwd: IPTU - cpmplementar contrato 311
 
Filha vc sabe fique se trata?

Obter o Outlook para Android

From: Emilia Renzo <isa.renzo@hotmail.com>
Sent: Friday, February 21, 2020 2:30:07 PM
To: Maria Fernanda - Rescisão_Manutenção - Julio Casas Imóveis <rescisao@juliocasas.com.br>
Subject: Re: IPTU - cpmplementar contrato 311
 
Eu moro em Campinas . Ė a respeito do que?

Obter o Outlook para Android

From: Maria Fernanda - Rescisão_Manutenção - Julio Casas Imóveis <rescisao@juliocasas.com.br>
Sent: Friday, February 21, 2020 2:02:17 PM
To: Emilia Renzo <isa.renzo@hotmail.com>
Subject: Re: IPTU - cpmplementar contrato 311
 
Boa tarde, podemos agendar para quarta feira 26/02 as 15:30 - Imovel Avenida Americo de Carvalho 129.

Grata

Em sex., 21 de fev. de 2020 às 13:53, Emilia Renzo <isa.renzo@hotmail.com> escreveu:
Sim podemos nos falar. Será a respeito de qual imóvel? Obrigada. Elisabetta Santoro.

Obter o Outlook para Android
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From: Maria Fernanda - Rescisão_Manutenção - Julio Casas Imóveis <rescisao@juliocasas.com.br>
Sent: Friday, February 21, 2020 11:32:36 AM
To: Isa Renzo <isa.renzo@hotmail.com>
Subject: IPTU - cpmplementar contrato 311
 
Boa tarde tudo bem podemos agendar um horario para falarmos do imovel.

Grata
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