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Isencao de Multa - Contrato 336 Ref. 12/2020

1 mensagem

Cobrancga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

18 de janeiro de 2021 10:58

Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Imoéveis

<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
' M Julio Casas TSt
R ccm b Cuidando bem do seu bem

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O nao recebimento dos boletos nédo isenta a cobranca da multa.

Rua Cledemire Paschoal, 187
Jd Paulistano - Serocaba f5P
{15) 2101.6161
juliocasas.com. br

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através

do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletronico.

---------- Forwarded message ---------

De: lafayette motta <lafayettemotta@hotmail.com>

Date: seg., 18 de jan. de 2021 as 07:15

Subject: RE: Aluguel - Rua Coronel Jose de Barros n® 176

To: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Bom dia Helena, pode conceder a isen¢do da multa esse més... Obgdo

De: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br>
Enviado: sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:49

Para: lafayette motta <LAFAYETTEMOTTA@hotmail.com>
Assunto: Aluguel - Rua Coronel Jose de Barros n° 176

Prezado, boa tarde!

A locataria do imével da Rua Coronel José de Barros n° 176, entrou em contato referente ao aluguel vencido em 10/01/2021 que ela nédo

conseguiu realizar o pagamento.

Ela pediu para verificar a possibilidade de isentar a cobranga de multas e juros, pois ela disse que esta dificil a situagéo.

Atenciosamente,
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Helena dos Santos

Cobranga
cobranco@uliccasas.com.br

Rua Cledemire Paschoal, 187
Jd Paulistano - Sorocoba /5P
(15) 2101.5151
juliocasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto € necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através
do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderego eletronico.

Livre de virus. www.avast.com.
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