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1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br> 13 de janeiro de 2020 11:07
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Julio Casas Iméveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187
il M Julio Casas [FauSk Jd Pavlistano - Sorocaba /5P
e E e ot Cuidando bem do seu bem il Olotel

juliccasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da multa.

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
endereco eletronico.

---------- Forwarded message ---------

De: meireacunha59 <meireacunha59@gmail.com>

Date: seg., 13 de jan. de 2020 as 10:37

Subject: Re: Aluguel

To: Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@)juliocasas.com.br>

Bom dia! Peco que seja isento a cobrancga de juros, favor emitir novo boleto, com vencimento para hoje 13/01/2020. Desde ja
agradeco.

Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy.

-------- Mensagem original --------

De: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>
Data: 13/01/20 10:28 (GMT-03:00)

Para: MEIREACUNHA59@gmail.com

Assunto: Aluguel

Sra. Meire, bom dia!
Conforme conversamos por telefone, pego por gentileza que a senhora confirme que esta de acordo em isentar a cobranca de

multa e juros do aluguel vencido em 10/01/2020, para pagamento hoje dia 13/01/2020, referente ao imével da Rua Santa
Terezinha n° 266.

Atenciosamente,
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Helena dos Santos
Rua Clodomiro Poschoal, 187
oo omte IMJUlio Casas INNGUSTME 4 rovistone - Sorocoba /5P
. Cuidondo bem do seu bem {15) 2101.6161

juliocasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessério solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletronico.
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