14/03/2019 E-mail de Julio Casas - Isengdo de Multa - Contrato 390 Ref. 02/2019

L]
G M f I I Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isencao de Multa - Contrato 390 Ref. 02/2019

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 14 de margo de 2019 09:25

Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Julio Casas Imdveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Cledomiroe Paschoal, 187
=il M Julio Casas [FaEn 1d Poulistono - Sorocaba /SP
SRR B3, Cuidando bem do seu bem el 91101

juliccasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O néo recebimento dos boletos ndo isenta a cobranga da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

From: Ari José Brandao <ari.jose.brandao@hotmail.com>

Date: seg, 11 de mar de 2019 as 12:46

Subject: Re: Aluguel - Rua Santa Terezinha n° 466

To: Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Ok.
Sem problema.

Obter o Outlook para Android

From: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br>
Sent: Monday, March 11, 2019 11:59:43 AM

To: Ari José Branddo

Subject: Aluguel - Rua Santa Terezinha n2 466

Prezado, boa tarde!
O locatario do imével da Rua Santa Terezinha n° 466, entrou em contato informando que n&o ira conseguir pagar hoje o aluguel

de vencimento em 10/03/2019, pois tiveram atrasos de alguns cliente e estdo pedindo prorrogagéo para pagamento amanha dia
12/03/2019 sem a cobranga de multa. O senhor esta de acordo?

Atenciosamente,

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=431ae24b42&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1627983835443847792%7Cmsg-f%3A162798383...
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14/03/2019

Helena dos Santos

Cobranga
cobrango@juliotasas.com.br

Prezados locatarios,

ATENGAO!

E-mail de Julio Casas - Isengdo de Multa - Contrato 390 Ref. 02/2019

M Julio Casas iy

Cuidande bem do

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da multa.

Seu

eis

RS 8 P

Ruo Cledemire Paschoal, 187
Jd Paulistano - Sorocoba /5P
[15) 2101.6161
uliccasas.com.br

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este

endereco eletronico.

Remetente notificado por
w Mailtrack

Remetente notificado por
v Mailtrack
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