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G M I | Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isengao de Multa Pgto 15/10/2018 - Contrato 390

1 mensagem

Cobrancga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br> 11 de outubro de 2018 14:56

Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@)juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Julio Casas Iméveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Cledomire Paschoal, 187
G i L rosmins S 5
e W Julio Casas IS Jofoyieno sorco

Cuidando bem do seu bem ey

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nio isenta a cobranca da multa.

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderego
eletronico.

---------- Forwarded message ---------

From: Ari José Brandao <ari.jose.brandao@hotmail.com>

Date: qui, 11 de out de 2018 as 14:16

Subject: Re: Aluguel - Rua Santa Terezinha n° 466

To: Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@)juliocasas.com.br>

Ok.

Pode isentar a multa.
Grato.

Ari

Enviado do meu LG Claro

------ Mensagem original------

De: Cobranga - Julio Casas Imoéveis

Data: qui, 11 de out de 2018 11:46

Para: Ari José Brandao;

Cc:

Assunto:Aluguel - Rua Santa Terezinha n°® 466

Bom dia!
Seu inquilino do imével localizado na Rua Santa Terezinha n° 466, entrou em contato conosco informando que ndo conseguiu efetuar o

pagamento do aluguel que vencia ontem dia 10/10/2018, e o mesmo pediu para verificar a possibilidade de isentar da cobranga de multa
para que ele pague segunda-feira dia 15/10/2018. Gostaria de saber se esta de acordo?

Atenciosamente,

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=431ae24b42&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1614052708212501533%7Cmsg-f%3A1614052708...
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Helena dos Santos
Rua Clodemire Paschoal, 187
Cobranga .J]:l_] 10 Ca_sas Jd Paulistano - Sorocoba /5P

cobranco@juliccasas.com.br g oo 143 (15) 2101.561561
Cuidande bem deo seu bem [

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobran¢a da multa.

Em caso de nado recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletronico.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=431ae24b42&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1614052708212501533%7Cmsg-f%3A1614052708... 2/2
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