#
M Gma || Juliana Sasdelli - Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isencao de Multa - Contrato 404 Ref. 03/2021

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 30 de abril de 2021 08:39
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imoéveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Iméveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Cledomire Paschoal, 187
Cobranga 2 o ; :
T1IOVE]S Jd Paulistano - Sorocaba /SP
cobranco@juliocasas.com.br .Jullo Casas II 104 ey (15) 2101.6161

Cuidande bem do seu bem i

Prezados locatarios,
ATENQAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através
do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderego
eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: Confia - Cristiani <cristiani@grupoconfia.com.br>

Date: qua., 28 de abr. de 2021 as 13:05

Subject: Re: Negociagao aluguel - Rua Capitdo Nascimento Filho n° 346
To: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Cc: Juliana Pagliato <jupagliato@gmail.com>

Helena, boa tarde.
Que bom a aceitagdo da nossa contra proposta . .
Sim, autorizamos o pagto sem multa e juros este més.

Obrigada .
Att.

&= A
D Cristiani Pagliato

mN'l:m %15 3212-7790 | cristiani@grupoconfia.com.br
{15 99800-1647

QUEN CONHECE OONFLA
www.grupoconfia.com.br

Av Pereira da Silva, 997 Jd Santa Rosalia - Sorocabal SP “F facebook.com/confia

Em qua., 28 de abr. de 2021 as 10:47, Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Prezadas, bom dia!

A locataria aceitou a contraproposta de voceés.

Estéo pedindo que excepcionalmente esses més o boleto vencido em 01/04/2021 seja enviado sem a cobranga de multas e juros para
pagamento amanha dia 29/04/2021.
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As senhoras autorizam?

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Cobra Rua Clodomiro Paschoal, 187
i M Julio Casas IOGEH Jd Pavlistans - Soracoba/SP
— Cuidande bem do seu bem {15)2101.6161

uliccasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O néo recebimento dos boletos nio isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderego
eletrénico.

Em qui., 22 de abr. de 2021 as 15:16, Confia - Cristiani <cristiani@grupoconfia.com.br> escreveu:
No aguardo , obrigada !

-

G Cristiani Pagliato

mNm %15 3212-7790 | cristiani@grupoconfia.com.br
{15 99800-1647

QUERN COMNHECE CONFLA

www.grupoconfia.com.br

Av Pereira da Silva, 997 Jd Santa Rosalia - Sorocabal SP ¥ facebook.com/confia

Em qui., 22 de abr. de 2021 as 15:08, Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> escreveu:
Prezada Sra. Cristiani, boa tarde!

Ok.

Irei informar a locataria da contraproposta de voces, e assim que eles me derem o aceite, ja lhes informo.

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187
Cobranga o S : :
Tovels Jd Paulisteno - Sorocaba /5P
cobrango@juliocasas.com.br .Jullo Casas II UV e (15) 21016161

Cuidande bem do seu bem N e oy

Prezados locatarios,
ATEN(;AO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 152101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.
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O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletronico.

Em qui., 22 de abr. de 2021 as 13:25, Confia - Cristiani <cristiani@grupoconfia.com.br> escreveu:
Helena,
Boa tarde.

Conversando com a Juliana minha irma e sécia , ndo podemos ficar alheias ao que esta acontecendo no mercado imobiliario nesta
pandemia, mas também nao conseguimos conceder todo desconto que a locataria esta propondo .

Assim, nossa contra proposta é conceder o desconto de 50% sobre o reajuste de 28/94% IGP-M , ou seja , referido aluguel teria o
reajuste de 14,47 % .

Porém , ndo vamos alterar o contrato de locagdo que continua com a clausula do reajuste anual pelo IGP-M , estamos concedendo
desconto este ano .

No aguardo .
Obrigada .
Att.:

&= o
D Cristiani Pagliato

Nm %15 3212-7790 | cristiani@grupoconfia.com.br
{©15 99800-1647

QUEM CONHECE ODMFLA
www.grupoconfia.com.br

Av Pereira da Silva, 997 Jd Santa Rosalia - Sorocabal SP “F facebook.com/confia

Em ter., 20 de abr. de 2021 as 15:16, Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Prezadas, boa tarde!

A locataria do imével da Rua Capitdo Nascimento Filho n° 346, entrou em contato solicitando uma negociagéo do aluguel que foi
reajustado.

A justificativa &€ que estamos enfrentando um momento delicado, e praticamente todo o ano de 2020 e agora 2021 estdo convivendo
diariamente com a Covid-19 e todo impacto que ele vem causando na area da saude.

Atrelando também que tiveram entrada de novos diretores e estdo revendo todos os contratos de locagédo que eles tem atualmente,
em alguns casos com revisdes e rescisoes.

Aluguel anterior: R$20.453,50.
Aluguel reajustado: R$26.372,74.
Reajuste de 28,94% pelo indice do IGP-M.

Proposta locataria:
- Substituicdo do indice de reajuste de Margo/2021, do atual IGP-M para o IPCA, ou seja, reajustar o aluguel em 5,20%.
Ent&o o aluguel de R$20.453,50, passaria a ser no valor de R$21.517,08.

Apenas para vossa ciéncia, conversamos com o nosso diretor, e o imével passou por uma avaliagdo do nosso comité de avaliagao
de locagéo, e o aluguel para o imdvel foi avaliado em uma média de R$24.000,00.

Sendo assim, gostaria de saber se estdo de acordo com a solicitagéo da locataria?

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Cloadamirs Paschoal, 187
Cobrunl;u Jd Paulistano - Sorccaba /SP
cobrancol@juliocosas.com.br (15) 2101.46141

uliccasos.com.br

Prezados locatarios,
ATEN(_‘,AO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de nado recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161
ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.
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O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
endereco eletrénico.
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