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Michele Moraes - Rescisão_Manutenção - Julio Casas Imóveis <rescisao@juliocasas.com.br>

Re: Maria Teresa V Quilici X Constância T Yuri e outros - Av Santa Cruz, n 463 - Custas 
1 mensagem

André Campestrini <campestrini.adv@gmail.com> 4 de março de 2021 14:22
Para: Michele Moraes - Rescisão_Manutenção - Julio Casas Imóveis <rescisao@juliocasas.com.br>

Boa tarde!

Teve sentença procedente. Agora, estamos na fase de execução dos valores. Ainda tentando intimar todos os executados.

Att. 
Cristiane Teixeira Mendes

Livre de vírus. www.avast.com.

Em qui., 4 de mar. de 2021 às 11:54, Michele Moraes - Rescisão_Manutenção - Julio Casas Imóveis <rescisao@juliocasas.com.br>
escreveu: 

Bom dia Dres. 
 
Gostaria de verificar o andamento deste processo.
 
Atenciosamente, 

 
 
 
Em qua., 11 de mar. de 2020 às 18:00, Maria Fernanda - Rescisão_Manutenção - Julio Casas Imóveis
<rescisao@juliocasas.com.br> escreveu: 

 
Conforme orientação segue email.
 
 
Grata
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---------- Forwarded message --------- 
De: André Campestrini <campestrini.adv@gmail.com> 
Date: qua., 11 de mar. de 2020 às 10:26
Subject: Maria Teresa V Quilici X Constância T Yuri e outros - Av Santa Cruz, n 463 - Custas 
To: Rescisão - Julio Casas <rescisao@juliocasas.com.br> 
 
 
Maria Fernanda, bom dia!
 
Referente ao caso acima precisamos dar andamento ao processo para cobrança do débtio
locatício.
 
Assim sendo, segue planilha de débitos para vocês analisarem, em especial as contas de
energia se foram transferidas para os ex-Inquilinos para excluirmos.
 
Precisamos também do endereço atualizado da srª Constância, portanto, seguem
dados para pesquisa de endereços na assertiva:
 
CONSTÂNCIA TORRES YURI -  RG nº 18.691.807 / CPF nº 295.327.998-93
 
Por fim, seguem guias de custas processuais para intimação dos devedores, assim que
pagas, por favor enviar os comprovantes.
Vocês tem uma previsão de pagamento?
 
Fico no aguardo
 
Att.
Camila Daiana Vieira

 

Livre de vírus. www.avast.com.
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