25/06/2019 E-mail de Julio Casas - Isengdo de Multa - Contrato 457 Ref. 05/2019

L]
G M I I Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isencao de Multa - Contrato 457 Ref. 05/2019

1 mensagem
Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

Helena dos Santos

Coa B Julio Casas ek

et Sl Cuidande bem do

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O néo recebimento dos boletos ndo isenta a cobranga da multa.

5eu

24 de junho de 2019 11:16
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Julio Casas Imdveis

Rua Cladomire Paschoal, 187
Jd Paulistano - Sorocoba /5P
{15) 2101.6161
juliocasas.com.br

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-

6161 ou através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este

enderego eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: <freiloir@ig.com.br>

Date: seg, 24 de jun de 2019 as 10:07

Subject: Re: Aluguel

To: Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br>

ok, pode receber na data do pedido sem ascrécimos

obrigado

Em 21/06/2019 15:33, Cobranga - Julio Casas Iméveis escreveu:

Sr. Freiloir, boa tarde!

pagamento segunda-feira dia 24/06/2019. O senhor esta de acordo?

Atenciosamente,

Prezados locatarios,

O locatario do imével da Av. ltavuvu n° 2822, entrou em contato informando que n&o ira conseguir efetuar o pagamento
do aluguel que vence hoje dia 21/06/2019, e pediu para verificar a possibilidade de isentar da cobranga de multa para
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ATENCAO!

O nao recebimento dos boletos nédo isenta a cobranca da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15
2101-6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor nao enviar e-mails para
este endereco eletronico.
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