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Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 8 de junho de 2020 16:37
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Financeiro - Julio Casas Imdveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Cledomire Paschoal, 187
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Prezados locatérios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através
do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderego
eletronico.

---------- Forwarded message ---------

De: Maria Helena Millego <mariahelenamillego@hotmail.com>
Date: seg., 8 de jun. de 2020 as 16:11

Subject: Re: Aluguel - Rua Santa Cruz n° 205

To: Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Confirmado a isen¢do da multa e dos
Juros.
Maria Helena Millego

Enviado do meu iPhone

Em 8 de jun de 2020, a(s) 3:48 PM, Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:

Sra. Maria Helena, boa tarde!

Conforme conversamos por telefone, pego que confirme que esté de acordo com isengdo de multas e juros do aluguel vencido
em 10/05/2020, para pagamento amanha dia 09/06/2020.

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Cledomire Paschoal, 187
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Prezados locatarios,

ATENGAO!
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O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobran¢ca da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
endereco eletrénico.
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