17/06/2020 E-mail de Julio Casas - Fwd: Negociagéo - Rua Santa Cruz, n° 205 - Contrato 466

-
G M [ I I Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>
bylaoogle

Fwd: Negociagao - Rua Santa Cruz, n° 205 - Contrato 466

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 17 de junho de 2020 11:49
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>

---------- Forwarded message ---------

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imoéveis <juridico3@)juliocasas.com.br>
Date: seg., 15 de jun. de 2020 as 13:31

Subject: Fwd: Negociagdo - Rua Santa Cruz, n° 205

To: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br>

Desconto concedido.

Tatiane Dias
juridico
hl&dﬂ‘ﬁllﬂ—-m br -q n = Rua Clodomiro Paschoal, 187
' B Julio Casas fiagst Jd Paulishans = Sorocaba SP
(13) 9 9144.9631 Cuidando bem do seu bem (12121015151

uliocasas.com. br

---------- Forwarded message ---------

De: Maria Helena Millego <mariahelenamillego@hotmail.com>

Date: seg., 15 de jun. de 2020 as 13:20

Subject: Re: Negociagao - Rua Santa Cruz, n° 205

To: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imdveis <juridico3@)juliocasas.com.br>

De acordo com o desconto é isengéo
Da multa.

Enviado do meu iPhone
Em 15 de jun de 2020, a(s) 11:18 AM, Maria Helena Millego <mariahelenamillego@hotmail.com> escreveu:

Bom Dia
Aguardando o e-mail para o acordo
Pedido pelo inquilino.

Enviado do meu iPhone

Em 15 de jun de 2020, a(s) 9:20 AM, Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imdveis <juridico3@)juliocasas.com.br> escreveu:

Prezada Sr. Maria Helena, bom dia!

Considerando-se que, o atual cenario de pandemia atinge a todos, sem excegdo e, portanto, atinge igualmente
ao proprietario, nossas tratativas tém sido pautadas sob a égide do equilibrio contratual econémico-financeiro
entre as partes, bem como e, essencialmente com base na boa fé objetiva

Diante disso, estou entrando em contato a respeito do imdvel sito a Rua Santa Cruz, n® 205, no qual o Sr.
inquilino entrou em contato conosco, solicitando encaminhar uma proposta de pagamento a Sra., no qual no
imdvel funciona uma igreja, e permaneceu fechada esses meses. Assim, o0 mesmo solicitou um desconto de
329% no aluguel, para o vencimento de 10/06/2020, com isencao de multas e juros, para pagamento
ainda essa semana.

Caso a proposta ofertada seja de vosso interesse, fico no aguardo do retorno.

Atenciosamente,
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