M Gma || Financeiro - Julio Casas Imoveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Re: Repasses acordos
1 mensagem

Gestor Adm - Julio Casas Iméveis <gestoraadministrativo@juliocasas.com.br> 5 de novembro de 2020 11:57
Para: Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@)juliocasas.com.br>

Cc: Helena Santos <cobranca@juliocasas.com.br>, Maria Fernanda - Rescisdo_Manutengédo - Julio Casas Imdveis <rescisao@)juliocasas.com.br>,
Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Bom dia,
Boleto/ Cristiano Vieira Pedrico, 160 Lotes 1, 5 e 6/ 11.2019/ 04.11.2020/ R$8.908,10

O valor referente a IRRF por favor devolver na conta do André Campestrini, conversei com a Dra. Cristiane e ficou combinado que iremos devolver o
valor referente ao IRRF para a conta deles e a Dra. Cristiane vai devolver na conta do locatario.

Att,

Mariona Meniconi
o Pl .J ~ 1 C 1_ = - Rua Clodomiro Poschool, 187
P 1ulio Casas jisla\ysE 1d Paulistana - Sorocaba /SP
(15) 9 92124.1614 (15} 2101.6141

SEHrE ey
Cuidando bem do s=u bem It
julioeasas com.br

Em qua., 4 de nov. de 2020 as 15:20, Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br> escreveu:
Favor providenciar boletos

Renata Passaro
3 = - 4 Rua Clodomiro Paschoal, 187
Financsiro .JU.] 10 Cas as 1d Paulistano - Sorocaba /SP

financeiro@juliocasas.com.br i (15) 2101.41561
Cuidando bem do seu bem I o ke

---------- Forwarded message ---------

De: André Campestrini <campestrini.adv@gmail.com>

Date: qua., 4 de nov. de 2020 as 15:18

Subject: Repasses acordos

To: Financeiro - Julio Casas Imdveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Renata, boa tarde!

Segue comprovante de transferéncia de valores das parcelas, referentes aos acordos abaixo, cf. demonstrativos anexos:

- Freiloir x Adriana (sala 19): R$ 151,88

- Freiloir x Adriana (sala 11): R$ 370,22

- Freiloir x Ana Maria (sala 15): R$ 727,88
- Freiloir x Clube do Bem: R$ 2.257,26

- Marcos Laureano x RM Jet: R$ 9.602,67 (novo acordo efetuado no processo, com autorizagdo do proprietario)

TOTAL REPASSADO: R$ 13.109,91

Att.
Cristiane Teixeira Mendes




L’(André CQmPastrini Av. Getuio Vargas, n® 429, Jardim 53o Paulo.

: Soracaba /SP —CEF: 18051480
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Achocoro Bnpsssoicd e Imcklidin

hitp:f fwww. andrecampestrini_.adv.br

Contrato 497.pdf
B 194K



