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Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isenção de Multa - Contrato 497 Ref. 05/2019 e 07/2019
1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 29 de agosto de 2019 09:51
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Pássaro - Julio Casas Imóveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

Prezados locatários,

ATENÇÃO!

O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa.

Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este
endereço eletrônico.

---------- Forwarded message ---------
De: marcos laureano machado <moreiramachado@hotmail.com>
Date: qui, 29 de ago de 2019 às 08:48
Subject: Re: aluguel Cristiano Vieira Pedrico, 160
To: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>
Cc: mlmachado@sp.gov.br <mlmachado@sp.gov.br>

Se ele efetuar o pagamento amanhã, estou de acordo. 

Obter o Outlook para Android

From: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>
Sent: Thursday, August 29, 2019 8:36:35 AM
To: marcos laureano machado <moreiramachado@hotmail.com>
Cc: mlmachado@sp.gov.br <mlmachado@sp.gov.br>
Subject: Re: aluguel Cristiano Vieira Pedrico, 160
 
Prezada, bom dia!

O locatário do imóvel da Rua Cristiano Vieira Pedrico nº 160, entrou em contato informando que irá efetuar o pagamento dos
aluguéis vencidos em 10/06/2019 e 10/08/2019, amanhã dia 30/08/2019, e pediu para verificar a possibilidade de isentar a
cobrança de multa. O senhor está de acordo?

Atenciosamente,
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Prezados locatários,

ATENÇÃO!

O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa.

Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este
endereço eletrônico.

Remetente notificado por 
Mailtrack 

Em qua, 28 de ago de 2019 às 16:28, marcos laureano machado <moreiramachado@hotmail.com> escreveu:
Caros, boa tarde.

Podem me passar informações sobre o pagamento do aluguel do imóvel da Rua Cris�ano vieira pedrico, 160?

Grato, Marcos Laureano Machado

Remetente notificado por 
Mailtrack 
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