M Gma || Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Isencao de Multa - Contrato 531 Ref. 09/2020

1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br> 20 de outubro de 2020 09:54
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodemire Paschoal, 187
Cobranca B Julio Casas inauas 1d Poulistanc - Sorocaba /SP
@i B com.be Cuidando bem do seu bem Rkt 0lo1b]

juliccasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O néo recebimento dos boletos ndo isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderego
eletrénico.

—————————— Forwarded message ---------

De: Gino Dalla Mora <gdmora@terra.com.br>

Date: sab., 17 de out. de 2020 as 11:24

Subject: Re: Aluguel - Rua Jair Gilberto Campanati n® 53

To: Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

At Helena
Bom dia,

Expecionalmente autorizo a receber sem multa no dia 19/10/2020.
Obrigado

Gino

From: Cobranca - Julio Casas Imoveis

Sent: Friday, October 16, 2020 5:00 PM

To: Damo Engenharia e Construgdes Ltda ; Gino Dalla Mora
Subject: Aluguel - Rua Jair Gilberto Campanati n® 53

Prezados, boa tarde!
A locataria do imével da Rua Jair Gilberto Campanati n° 53, entrou em contato referente ao aluguel vencido em 10/10/2020, informaram
que estava no DDA e verificaram hoje que nao foi debitado.

Devido a este imprevisto, excepcionalmente esse més gostariam de realizar o pagamento na segunda-feira dia 19/10/2020 sem a
cobranga de multas e juros, entao gostaria de saber se estao de acordo?

Atenciosamente,



Helena dos Santos

oty - - Rua Clodomiro Paschoal, 187
o M Julio Casas INauSE 1d Palistan - Sorocaba /5P
— Cuidando bem do seu bem {15} 2101.6161

juliocasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGCAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletrénico.



