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L]
G M ¢ I I Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br>
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Fwd: Aluguel - Rua Isolina Leite do Nascimento n° 75 Apto. 161
1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 17 de junho de 2020 11:50
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

---------- Forwarded message ---------

De: Financeiro Pagliato <financeiro@pagliato.com.br>
Date: ter., 16 de jun. de 2020 as 11:22

Subject: RES: Aluguel - Rua Isolina Leite do Nascimento n® 75 Apto. 161
To: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Bom dial!
Ok, pode repassar o valor sem multa e juros!!
Obrigada,

Lucia

De: Cobranga - Julio Casas Imdveis [mailto:cobranca@)juliocasas.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 15 de junho de 2020 17:04

Para: financeiro@pagliato.com.br; fattodacarmen@hotmail.com
Assunto: Aluguel - Rua Isolina Leite do Nascimento n2 75 Apto. 161

Prezada, boa tarde!

Em contato com o locatario, informou que efetuaram o pagamento no dia 13/05/2020 o aluguel com vencimento em 10/05/2020, porém
nédo sabem informar o que ocorreu que ndo compensou o pagamento do titulo, e como eles néo tiraram a segunda via do comprovante nao
tem como saber o que houve.

Agora estéo pedindo novo boleto para pagamento amanha dia 16/06/2020 sem cobranga de multas e juros.

Entéo gostaria de saber se esta de acordo?

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Cobra Rua Cladomire Paschoal, 187
cabconceid B B Jdlio Casas gt 1d Paulistano - Sorocabo /SP
e Cuidando bem do seu bem (15 2101.6161

juliocasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037f6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1669758260229262381%7Cmsg-f%3A1669758260... 1/2



17/06/2020 E-mail de Julio Casas - Fwd: Aluguel - Rua Isolina Leite do Nascimento n° 75 Apto. 161

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletrénico.
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