28/03/2019 E-mail de Julio Casas - RE: Contrato Conquist Bens x Qualy Chef

[ ]
G M ¢ I I Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br>

by Google
RE: Contrato Conquist Bens x Qualy Chef
1 mensagem

rosana sangermano caruso <rscaruso.sor@hotmail.com> 28 de margo de 2019 13:17
Para: Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@)juliocasas.com.br>

Old Renata

Estd autorizado desconto de R$ 78,60 referente cépias autenticadas do préximo valor a receber aluguel.
Agradeco pela agilidade na entrega dos documentos solicitados.

Grata,

Rosana S.Caruso
(15) 3327.7132

De: Financeiro - Julio Casas Imdveis <financeiro@)juliocasas.com.br>
Enviado: quinta-feira, 28 de margo de 2019 12:04

Para: rosana sangermano caruso; Bianca Marinaro

Assunto: Re: Contrato Conquist Bens x Qualy Chef

Rosana, bom dia

Os documentos solicitados ja estéo prontos.
O valor do cartério (copias autenticadas) foi R$ 78,60

Por favor me autorize a descontar esse valor do préximo aluguel.

Att

I
Renata Passaro
Rua Clodomiro Paschoal, 187

Financeiro J]:llio Casas Il'n{:]'.'reig Jd Paulistoano - Sorocaba /5P
il bt .Cuidoﬂcla bem do seu lE.‘.HI"m yizlzluLol o]

uliscasas.com.br

Remetente notificado por
v/ Mailtrack

Em qua, 27 de mar de 2019 as 15:53, rosana sangermano caruso <rscaruso.sor@hotmail.com> escreveu:

Ok Obg pelo retorno.
Aguardo sua liberagdo, lembrando nossa audiéncia é p 29/03.

Grata,
Rosana S.Caruso

(15) 3327.7132
(15) 99135.9080

De: Financeiro - Julio Casas Imdveis <financeiro@)juliocasas.com.br>
Enviado: quarta-feira, 27 de margo de 2019 16:40

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037f6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1629183140602143461%7Cmsg-f%3A1629266717... 1/2



28/03/2019 E-mail de Julio Casas - RE: Contrato Conquist Bens x Qualy Chef
Para: rosana sangermano caruso
Assunto: Re: Contrato Conquist Bens x Qualy Chef
Rosana

Recebi seu email, assim que tiver com os documentos solicitados prontos te aviso

Att

-
Renata Passaro
Rua Clodomiro Paschoal, 187

Financeiro .Jﬂ]io Casas II..D.{':}‘U'E{S Jd Paulistane - Sorecaba /SP
oSl bovovon soim: by Cuidando bem do seu bé?ﬂnm BolEl L0161

juliacasas.com.br

Em qua, 27 de mar de 2019 as 15:08, rosana sangermano caruso <rscaruso.sor@hotmail.com> escreveu:
Prezados
Boa Tarde,

Reitero pedido de cépia autenticada do contrato locagdo Conquist Bens & Qualy Chef, bem como
todos os Demonstrativos de Pagamento (dez/2015 a margo/19), sendo os Ultimos doze meses cépia
autenticada.

Se possivel para ser retirado amanhd. Duvidas permanego a disposigdo.

Conto com a compreensdo de todos.

Grata,

Rosana S.Caruso
(15) 3327.7132
(15) 99135.9080

De: rosana sangermano caruso <rscaruso.sor@hotmail.com>
Enviado: terga-feira, 26 de margo de 2019 19:02

Para: Juridico - Julio Casas Iméveis

Assunto: Enc: Contrato Conquist Bens x Qualy Chef

Enviado do meu LG Claro

------ Mensagem original------

De: rosana sangermano caruso

Data: ter, 26 de mar de 2019 17:00

Para: Juridico - Julio Casas Imoveis;

Cc:

Assunto:Contrato Conquist Bens x Qualy Chef

Boa Tarde,
Dra. Bianca

Solicito cépia simples do Contrato Locagdo Conquist Bens x Qualy Chef.
Passo para retirar hj até 17:30h.

Agradego pela atengdo.

Rosana Caruso.
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