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Renata Pássaro - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Fwd: Isenção de Multa - Contrato 619 Ref. 09/2022

1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 14 de outubro de 2022 12:42
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Pássaro - Financeiro - Julio Casas Imóveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

---------- Forwarded message ---------

De: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Date: sex., 14 de out. de 2022 às 12:26

Subject: Isenção de Multa - Contrato 619 Ref. 09/2022

To: Claudio Melo <claudiomelo4404@gmail.com>

Cc: Lena Maria Melo Coscarelli <l.coscarelli@globo.com>, Paulo Roberto Gonzaga Coscarelli <pcoscarelli@globo.com>,
<rolu10@hotmail.com>


Atenciosamente,

Em ter., 11 de out. de 2022 às 10:32, Claudio Melo <claudiomelo4404@gmail.com> escreveu:

Sim, autorizo.


Em ter, 11 de out de 2022 10:14, Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:


Prezados, bom dia!


A locatária do imóvel da Rua Conego Januario Barbosa nº 126, entrou em contato referente ao aluguel que venceu ontem dia
10/10/2022.



Ela disse que a Top Imagem realizou recentemente uma troca de sistema, e estão em fase adequação, e como a responsável
pelo financeiro não estava na empresa ontem, acabaram não realizando o pagamento.


Devido a isso, estão pedindo para isentar a cobrança de multas e juros desse aluguel para pagamento hoje dia 11/10/2022.


Gostaria de saber se autorizam?






Atenciosamente,
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