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Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Fwd: Contrato 633 - Desconto no aluguel 
1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 23 de outubro de 2020 14:28
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente, 

Prezados locatários, 

ATENÇÃO! 

O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa. 

Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br. 

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este endereço
eletrônico.

---------- Forwarded message --------- 
De: Clariana Melaré (Jurídico) - Julio Casas Imóveis <juridico3@juliocasas.com.br> 
Date: qua., 21 de out. de 2020 às 15:33 
Subject: Contrato 633 - Desconto no aluguel 
To: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 

Helena boa tarde,  

Segue abaixo autorização do proprietário para redução do valor do aluguel para 12 meses. 
 
Favor atualizar boleto para pagamento amanhã 22/10/2020 sem multas e juros. 

Atenciosamente, 

---------- Forwarded message --------- 
De: LAB JALSON <laboratoriojalson@gmail.com> 
Date: qua., 21 de out. de 2020 às 15:21 
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Subject: ALUGUEL 
To: Clariana Melaré (Jurídico) - Julio Casas Imóveis <juridico3@juliocasas.com.br> 

Boa tarde, Clariana, tudo bem ?

Conforme conversado por telefone com Jalson, ele autoriza o reajuste do aluguel para R$6.800,00, pelo período de 12 meses.

E conforme você me disse ao telefone, conversei com o Jalson, e o inquilino pode pagar amanhã, sem juros.

por favor confirmar o recebimento do e-mail.

Obrigada.

att.

Natália Abud

mailto:juridico3@juliocasas.com.br

