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Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isenção de Multa - Contrato 647 Ref. 05/2019 
1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 17 de junho de 2019 14:36
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Pássaro - Julio Casas Imóveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
Prezados locatários, 
 
ATENÇÃO! 
 
O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa. 
 
Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161
ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br. 
 
O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este endereço
eletrônico.
 
 
---------- Forwarded message --------- 
De: roberto santos <roberto.ohanes@hotmail.com> 
Date: seg, 17 de jun de 2019 às 12:43 
Subject: RE: Aluguel em aberto 
To: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 
 
 
ok pode mandar o boleto para pagamento dia 18 -06 sem cobrar juros
 

De: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 
Enviado: segunda-feira, 17 de junho de 2019 10:13 
Para: roberto santos 
Assunto: Re: Aluguel em aberto
 
Prezado, bom dia!
 
O locatário do imóvel da Av. Ipanema nº 3736, entrou em contato e pediu para verificar se é possível este mês isentar a cobrança de
multa do aluguel vencido dia 10/06/2019, para pagamento amanhã dia 18/06/2019, pois sempre pagam em dia e este mês tiveram
problemas financeiros. Sendo assim, gostaria de saber se está de acordo?
 
 
Atenciosamente, 
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Prezados locatários, 
 
ATENÇÃO! 
 
O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa. 
 
Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161
ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br. 
 
O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este endereço
eletrônico.
 

Remetente notificado por  
Mailtrack 

 
Em qui, 13 de jun de 2019 às 16:52, Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu: 

Sr. Roberto,
 
Consegui falar com o inquilino, que disse que irá realizar o pagamento amanhã dia 14/06/2019.
 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
Prezados locatários, 
 
ATENÇÃO! 
 
O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa. 
 
Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161
ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br. 
 
O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este
endereço eletrônico.
 

Remetente notificado por  
Mailtrack 

 
Em qui, 13 de jun de 2019 às 13:07, roberto santos <roberto.ohanes@hotmail.com> escreveu: 

boa tarde , vamos cobra novamente uma previsao se nao �vermos retorno vamos entra com a açao
 

De: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 13 de junho de 2019 11:11 
Para: roberto santos 
Assunto: Aluguel em aberto
 
Bom dia!
 
Informo que ainda não houve o pagamento de aluguel do imóvel:
- Av. Ipanema nº 3726. 
- Vencimento: 10/06/2019.
- Previsão de pagamento do(a) locatário(a): Não informado até o momento.
 
Sendo assim, gostaria de saber se deseja aguardar uma previsão de pagamento ou deseja ingressar com
uma ação de despejo cumulado com cobrança ou ação de execução?
 
 
Atenciosamente, 
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Prezados locatários, 
 
ATENÇÃO! 
 
O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa. 
 
Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br. 
 
O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este
endereço eletrônico.
 

Remetente notificado por  
Mailtrack 

 

Remetente notificado por  
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