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G M I I Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Isengdo de Multa - Contrato 650 Ref. 05/2020

1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 24 de junho de 2020 08:26

Para: Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Cladomire Paschoal, 187
Cobranca B Julio Casas s Jd Paulistonc - Sorocaba /SP
G B0 Cuidando bem do seu bem prlelihol gl

juliocasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto € necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderego
eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: raffaellazambon <raffaellazambon@uol.com.br>

Date: seg., 22 de jun. de 2020 as 21:15

Subject: RE: Aluguel - Rua da Penha n°® 1057

To: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Boa noite...

Referente a este més de Junho, como foi repassado por mim ao juridico via Zap, ainda estou de acordo com o pagamento de aluguel do
referido imével

sem a cobranga de multa e juros, mas a partir do més de Julho informe o inquilino por gentileza, que o pagamento devera se feito na
totalidade e com a

cobranca de multa e juros.
Sem mais agradeco....

Claudia Zambon

De: "Cobranga - Julio Casas Iméveis" <cobranca@juliocasas.com.br>
Enviada: 2020/06/22 14:30:48

Para: raffaellazambon@uol.com.br

Assunto: Aluguel - Rua da Penha n°® 1057

Prezada, boa tarde!
O inquilino do imével da Rua da Penha n°® 1057, entrou em contato referente ao vencimento de aluguel 10/06/2020 que havia sido
combinado pagamento em 18/06/2020, porém ele informou que ndo conseguiu realizar antes o pagamento e deseja efetuar o pagamento

amanha dia 23/06/2020, sem a cobranga de multas e juros.

A senhora esta de acordo?

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037f6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1670379624381238471%7Cmsg-f%3A1670379624 ...
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Atenciosamente,
Helena dos Santos
Cobra Rua Clademire Paschoal, 187
e L 5 B Julio Casas s 1d Pavlistanc - Serocabia /SP.
. Cuidando bem do seu bem MEkeloba 151

juliocasas.com. br

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletrénico.
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