
Juliana Sasdelli - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isenção de Multa - Contrato 658 Ref. 04/2021 
1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 19 de maio de 2021 15:49
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Pássaro - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente, 

Prezados locatários, 

ATENÇÃO! 

O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa. 

Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@juliocasas.com.br. 

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este endereço eletrônico.

---------- Forwarded message --------- 
De: Andre Matheus <andre7@hotmail.com.br> 
Date: seg., 17 de mai. de 2021 às 18:32 
Subject: RE: Aluguel em atraso 
To: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 

Boa noite. Ok de acordo.

Enviado do Outlook 

De: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 
Enviado: segunda-feira, 17 de maio de 2021 10:12 
Para: Andre Matheus <andre7@hotmail.com.br> 
Assunto: Re: Aluguel em atraso
 
Prezado, bom dia!

O locatário do imóvel da Rua Emygdia Campolim nº 02, entrou em contato pedindo novo boleto vencido em 10/05/2021, para pagamento amanhã dia
18/05/2021 sem a cobrança de multas e juros.

O senhor autoriza?

Atenciosamente, 

Prezados locatários, 
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ATENÇÃO! 

O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa. 

Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@juliocasas.com.br. 

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este endereço eletrônico.

Em sex., 14 de mai. de 2021 às 14:57, Andre Matheus <andre7@hotmail.com.br> escreveu: 
Boa tarde. Vamos aguardar mais um pouco 
 
Obter o Outlook para Android
 

From: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 
Sent: Friday, May 14, 2021 2:20:47 PM 
To: Andre Matheus <andre7@hotmail.com.br> 
Subject: Aluguel em atraso
 
Bom dia! 
 
Informo que ainda não houve o pagamento de aluguel do imóvel:
- Rua Emygdia Campolim 2 lote 2 quadra 2
- Vencimento: 10/05/2021
- Previsão de pagamento do(a) locatário(a): Não informado até o momento..
 
Sendo assim, gostaria de saber se deseja aguardar uma previsão de pagamento ou deseja ingressar com uma ação de despejo
cumulado com cobrança ou ação de execução? 
 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
Prezados locatários, 
 
ATENÇÃO! 
 
O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa. 
 
Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@juliocasas.com.br. 
 
O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este endereço eletrônico.
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