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isencdo de multa contrato 658 ref 09/2021

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 19 de outubro de 2021 10:10
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

Prezados locatarios,
ATENGCAO!

O néao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletronico.
---------- Forwarded message ---------

De: Andre Matheus <andre7@hotmail.com.br>

Date: qua., 13 de out. de 2021 as 11:19

Subject: Re: ALUGUEL DA RUA EMYGDIA CAMPOLIM N°2 LOTE 02 QUADRA 9

To: Cobranca - Julio Casas Imoveis <cobranca@juliocasas.com.br>, miguelsilvamatheus@gmail.com <miguelsilvamatheus@gmail.com>

Bom dia.

Pode liberar.

Obter o Outlook para Android

From: Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Sent: Wednesday, October 13, 2021 10:23:45 AM

To: Andre Matheus <andre7@hotmail.com.br>; miguelsilvamatheus@gmail.com <miguelsilvamatheus@gmail.com>
Subject: ALUGUEL DA RUA EMYGDIA CAMPOLIM N22 LOTE 02 QUADRA 9

Bom dia Prezados
O locatario do imovel da rua emygdia campolim n 2,lote 02 qd 9,entrou em contato informando que n&o conseguiu realizar o pagamento do aluguel que
venceu em 10/10/2021,e esta solicitando um novo boleto sem a cobranga de multas e juros para pagamento amanha dia 14/10/2021.

Sendo assim gostaria de saber se estdo de acordo?

Atenciosamente,

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e nao possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletrénico.
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