httos://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=fe21ea6a92&jsvar=pSminGRvywA.pi_=F %

01/08/2017 E-mail de Julio Casas - RES: Verificagao de pagamentos (; Ji
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ék__] I - l Fi I E Consultas - Julio Casas Iméveis <consultas@juliocasas.com.br>

RES: Verificagao de pagamentos

1 mensagem

Atendimento Luciana <atendimento@excellencecondominios.com.br> 1 de agosto de 2017 14:08
Para: consultas@juliocasas.com.br

Boa tarde

Essa unidade ndo encontra com débitos, caso queira a CND me contate.

Obrigada

Qualquer duvida estou a disposigao.

Luciana Pezzatto

EXCELLENCE

ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

Rua: Oswaldo Cruz, 427 — Vila Santana — Sorocaba/SP
Fones: (15) 3033-0108 / 3326-7262 / 3318-0303

De: Atendimento Ketelyn [mailto:atendimentoketelyn@excellencecondominios.com.br]
Enviada em: terca-feira, 1 de agosto de 2017 13:35

Para: 'Atendimento Luciana '

Assunto: ENC: Verificacdo de pagamentos

Ssammhioh By R =1 00Recb50M 2330448 34 )= 1R 1"



- 0 L-asas - - verliicagao de pagamentos

L .

Qualquer divida estou a disposicio,

Por gentileza confirmar o recebimento.

Att. Ketelyn Parre

ADMINISTRADORA DE CONDORINIOS

Rua: Oswaldo Cruz, 427 - Vila Santana - Sorocaba/SP

Fones: (15) 3033-0108 / 3326-7262 / 3318-0303

De: Excellence Administradora de Condominios [mailto:contato@excellencecondominios.com.br]
Enviada em: ter¢a-feira, 1 de agosto de 2017 12:19

Para: atendimentoketelyn@excellencecondominios.com.br

Assunto: ENC: Verificacdo de pagamentos

Roberto Costa
Excellence Administradora de Condominios
Rua Oswaldo Cruz, 427 — Vila Santana — Sorocaba/SP

Fones: (15) 3033-0108 / 3326-7262 / 3318-1313

Mi?ﬁSTﬁ&BﬂRﬂ DE CONDOMINIOS

Nio conhego nenhuma formula infalivel para obter o sucesso,

https:f/mail.google.com/mailiu/0/?ui=28&ik=fe21 ea6ag2&jsver=pSmin5RyywA.pt_BR.&view=pt&search=inbox&h=15d9ec50b39d3b44&siml=15d9... 2/3
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mas conhego uma fornia infali

(John F. Kennedy) ; ; t

E-mail de Julio Casas - RES: Verificagdo de pagamentos

f
§V<31 de fracassar: tentar agradar a todos.
|
f
|

De: Consultas - Julio Casas Imovers [mailto:consultas@juliocasas.com.br]
Enviada em: terga-fenl'a 1 de agosto de 2017 11:31

Para: contato@excelle ncecpndomlnlos com.br

Assunto: Verificagdo de pagamentos

Prezado(a), bom dia!

|

|

\
Por favor verificar os pagamgr
cohdominios:

- e —

- Residencial Villa Real ;Par{{ R Jo&o Leme dos Santos, 195 casa 57).
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0s dos inquilinos abaixo se estd em dia ou se ha débitos, os inquilinos dos seguintes
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CPFL Energia - Servigos OnLine
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o Alteragiio de
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Conta
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o Religacio de
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o Falta de
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o Reparos de
Publica

* Quiros Servigos

o
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Segunda via de conta
Solicite aqui a segunda via de conta de sua energia elétrica.

Cliente, Renato Denis Miranda Einalizar
Meus dados _ Atendimento
Seu cadigo: 2094886121 Status: Instalagdo ativa

Nome: Renato Denis Miranda
E-mail: renato_denis@hotmail.com
Telefone: (45) 9953-5307
Celular:
. Enderego: Al B, 57 - Cdo Res Villa Real Park - Sorocaba. Sp - Cep: 18100-000
P hawl A Sondtn 195 w5t W
ke, Raal Farly

Contas em Aberto

amira fnergia WIT03 {:5:06:°20 114

RIGIODGNINS Q) 2601103004

e SpreET LR T
fiira Fnengs 017 o ud 05370l 7 A P =LA
SUTLA T B3 [yt X 1772R074023% [N 1732%44)

Total de contas: 2 Valor Total (R$): 171,70

(**) Boletos de Parcelamento estdo disponiveis para impressdo através da opedo Via de Pagamento apenas.

Opgdes para obter segunda via

A segunda via da conta ¢é enviada pelos Correios ao enderego
solicitado.

O prazo para entrega sera de 5 dias teis.

O custo para cada conta emitida neste servigo serd de RS 2,73

Impresséo Via CPFL

Sera disponibilizada uma via para pagamento juntamente com o
codigo de barras e deverd ser efetuada a impressdo em sua
impressora local.

Nio existird custo adicional para esta solicitagio.

| Obter Via de Pagamento

Sera disponibilizada uma via completa de sua conta de energia,
idéntica a que vocé recebe em sua casa e devera ser efetuada a
impressdo em sua impressora local.

Nao existird custo adicional para esta solicitagdo.

| Obter Conta Completa

Importante: Para emissdo da segunda via completa, ¢ necessdrio ter instalado em
seu computador o Adobe Reader versdo 7 ou superior, caso ndo possua basta
clicar aqui para fazer o download.

https://servicosonline.cpfl.com.br/servicosonline/segundavia/segundavia.aspx

W
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@!Digﬂe 0 que pracixa |

Unidades de Negocios | Atendimento a consumidores [ Energias Sustentdveds | Institucional | Relagdes com investidores | Imprensa |
Mapa do Site

¢ CPFL ¥nergia 2064, Todas os dircites reservados. Politica de Privacidade | Termos de Uso
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hitps:/fservicosonline.cpfl.com br/servicosonline/segundavialsegundavia.aspx




Y

034

06/04/2017 CPFL Energia - Servigos OnLine
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ENERGIA
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Consulta Débitos
Consulte aqui os débitos em sua conta de energia.
Inicio

* Relacionados a
Conta
* Relacionados a
Cadastro
o Alteracio de
Entrega de
gc.ma

o Cadastramento

de Baixa
Renda
o Correcdo de
Nome
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o Data da
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Documentos
o Indenizagio
de Danos
Eléiricos
o Indicadores de
Qualidade

o

Cliente, Renato Denis Miranda Einalizar
Meus dados Atendimento

Seu codigo: 2094886121 Status: Instalagdo ativa
Nome: Renato Denis Miranda

E-mail: renato_denis@hotmail.com

Telefone: (45) 9953-5307

Celular:

Enderego: Al B, 57 - Cdo Res Villa Real Park - Sorocaba, Sp - Cep: 18100-000

Protocolo de Atendimento: 0231355124

Contas em aberto

a kncrgia Beserigan Falurs Vids Hell \enchinenin Salb idiga de Buvrs

G201 7063001173192 Fuwra Energa 201703 044042017 98 20 657307423026 1002

Total de contas: 1 Valor Total (R$): 99,20

(**) Boletos de Parcelamento estdo disponiveis para impressio através da opgdo Via de Pagamento apenas.

Pagamenio Online ' Selecione um Banco ¥

Dessjo pagar agoral, Emitir Segunda Via |

https://servicosonline.cpfl.com br/servicosonline/consultadebitos/consultadebitos.aspx
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CPFL Energia - Servigos OnLine
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Segunda via de conta
Solicite aqui a segunda via de conta de sua energia elétrica.

Cliente, Gilberto Timoteo
Meus_ dados

Seu codigo: 2094886121 Status: Ativa

oJdL NOA Sy u o dwoda—

E-mail: dalmindo.andrade(@gmail.com (Outros e-mails)

Nome: Gilberto Timoteo

Telefone:
Celular:

Enderego: Al B, 57 - Cdo Res Villa Real Park - Sorocaba, Sp - Cep: 18100-000

lede v jecie L don ot 195 Coyar B

Contas em Aberto

CUnnia Eneygin [ ese

0201702001171527 201702

06032017 22,14

Total de contas: 1 Valor Total (RS): 22,14

ricio Farura Mis Ref \onciment Vular odige

53aZ00000005 22
(83358774029 10

Atendimento

1 o

35901¢ '\11

(**) Boletos de Parcelamento estdo disponiveis para impressio através da opgido Via de Pagamento apenas.

Opgdes para obter segunda via

A segunda via da conta é enviada pelos Correios ao enderego
solicitado.

O prazo para entrega serd de 5 dias iteis.

O custo para cada conta emitida neste servi¢o sera de RS 2,73

Sera disponibilizada uma via para pagamento juntamente com o
codigo de barras e deverd ser efetuada a impressdo em sua

Impress&o Via CPFL |

'_Ob!er Via d'eml"agarﬁétit'b |

impressora local.
Naio existird custo adicional para esta solicitagdo.

Serd disponibilizada uma via completa de sua conta de energia,
idéntica a que vocé recebe em sua casa e devera ser efetuada a
impressdo em sua impressora local.

Nio existird custo adicional para esta solicitagdo.

Importante: Para emissdo da segunda via completa, é necessdrio ter instalado em
seu computador 0 Adobe Reader versdo 7 ou superior, caso ndo possua basta
clicar aqui para fazer o download.

hitps://servicosonline.cpfl.com.br/servicosonline/segundavia/segundavia.aspx

Obter Conta Completa |
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Unidades de Negécjos | Atendimento a consumidores | Engrafas Sustentdvefs | Institucional | Relacdes com investidores | Imprensa |
Mapa do Site
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02/03/2017 CPFL - Visualizagéo de conta

Rodovia Campinas Mogi Mirim, km 2,5 Caixa Postal 1408 - CEP: 13088-900 - Pagamento via cédigo de barras
—— Campinas - SP Sem valor fiscal
p—— CNPJ 04.172.213/0001-51 o Emissdo: 02/03/2017
{:F')ﬁ nga'{;?i%ﬁg& Inscricdo Estadual 244,946.329.113 Nao da direito ao Crédito de ICMS
DADOS CADASTRAIS
Seu Cddigo Cliente Conta Contrato
| 2094886121 | 700455515 | 210005590190
Nome do Cliente
|Gilberto Timoteo
Endereco
| Al B, 57 - Cdo Res Villa Real Park - Sorocaba, Sp - Cep: 18100-000
DADOS DA CONTA
Més Referéncia Periodo de Consumo Numero da Conta de Energia
2017/02 ] 20/01/2017 até 17/02/2017 | 0201702001171527
Data de Faturamento Data de Vencimento Valor Total a Pagar (R$)
17/02/2017 | 06/03/2017 | 22,14

ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO EM CONTA FUTURA: 3
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZACAO MONETARIA,
CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.

OBSERVACOES
1} oo p

;\‘)_ LL_(‘(_"W ../'\""r"\ . = gic\; l—

Néoseap

Atendimento CPFL www_cpm_br ' o LIMITE DE TENSAO

‘i“ ) 0800 010 2_5 70 Para sua comodidade, vocé pode solicitar, em nossa pagina da internet, varios tipos de servico, (Li:rlhtes) Limite
Atendimento preferencial para portadores de como: consulta de débitos, emissio de 23 via de conta, informacdes sobre autoleitura, pedidode  Nominal

deficiéncia auditiva e de fala religacdo, etc. Inferior Superior
tm 0800 774 41 20 Ing:l[cCADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA v v 7
Ouvidoria CPFL 120 108 127
{ 0800 055 78 78 DIC = Duragdo de interrupgdo individual por unidade consumidora(hora/més) 127 116 133
ARSESP FIC = Frequéncia de interrup¢ao individual por unidade consumidora(qtd./més) 220 201 231
DMIC = Duragdo maxima de interrupcdo individual por unidade consumidora(hora/més) 230 216 241
& 0800 727 01 67 EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuigio 240 216 254
Ligacao gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Os indicadores apurados e apresentados nesta conta, referem-se a valores registrados 380 _ 348 396
Elétrica ha 2(dois) meses, e vocé pode solicitar a apuracio dos indicadores DIC, FIC e DMIC a Resolugdo ANEEL n°395, de
; qualquer tempo. Caso ocorra violagio dos padrdes destes indicadores, vocé tem o 15/12/2009
167 direito de receber uma compensacio monetaria. Informagdes sobre condicGes

Ligagdo gratuita de telefones fixos e tarifada na
origem para te]efon&s celulares.

- i ; is de fornecimento, tarifas
CONFORME LEGISLAGCAO VIGENTE, APOS VENCIMENTO INCIDIRA MULTA DE 2%, gf;'jm; ser:'vi;'os pres'tadrm |

; PRy :;ngg:f MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZACAO MONETARIA EM CONTA impostos s encontram &

1 ¢ . : . diposicdo dos consumidores

H para consulta no site
715 www.cpfl.com.br e nas

B agéncias de atendimento.

autenticagdo mecanica
idd_ Déb. Automatico-Banco Ndumero da Conta de Energla Data de Vencimento Valor Total a Pagar (R$)
210005590190 020170200117
"’"’f% ] 001171527 | 06/03/2017 ] 22,14
¢pfl piratininga

|‘| ‘ NH ﬁmmi(‘}mm‘mﬁImzuimmﬂmmﬂ iiﬂ‘sﬂmmlmiﬂli‘g“]‘miﬂs |9|‘IJ|1‘9‘:'2 o
Para visualizar a conta no formato PDF, vocé precisa ter o programa Adobe Acrobat Reader instalado no seu computador. Se ndo tiver, acesse o site
http://get.adobe.com/br/reader e faca o download gratuitamente.

https.//servicosonline.cpfl.com br/servicosoniine/segundavia/segundavia.aspx 1/4




A e

18/01/2017

I [
IMOBILIARIA, JULIO CASiAS II\%}\[/EIS CONSULTORIA E VENDAS LTDA

|
f
\
L
|
i

B % CPFL Energia - Servigos Online

\‘ : E
CPFL

:“immam
I

L
it
=

Inicio

hitps:/servicosonline.cpfl.com.br/serv

s Relacionados a
Conia
o Alleragiio e
Data de
Vengimenta
o Andlise de
Taxas |
o Consulta
Déhilos
o Consulta
Intrega de
Conta
o Conta por B~
mail
o Déhito
Aulomitico
o Demonstrativo
de Conta
Quitada
o Histdrico de
Consumoe
o Sggunda via
de conta
» Relacignados 3
Cadastro
o Altcragio de
Entrega de
Conta
o Cadastramento
de Baixa
Renda
o Correglin de
Nome
o Transferéncia
de Nome
« Servicos Técnicos
o Alteracdo de
Carga
o Dentncia do
o Desligamento
da Instalacio
Desligamento
Programado
Ligacdo Nova
Reforma do
Padsiio de
Entrada
o Religacio de
Unidade
onsumidora
e Servicos
Emergenciais
o Faltade
Encrgia
o Repargs de
Duminacio
Piblica

» Qulros Servicos

o

oo

[
1‘
1
I
!

;N .
eus fdé dos Atendimento

Consulta Débitos
Consulte aqui os débitos em sua conta de energia.

Glienfc, ‘Gilberto Timoteo Finalizar
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Seulcddigo: 2094886121 Status: Ativa
ujco

; Nolne;:!_ Gilberto Timoteo

Anote o namero do protocolo

#® do protecals 0218951246

Data solicitagio; 18/01/2017 09:18

Nio existem débitos em aberto até o momento.

i
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] ‘Digite o aue procuma ] Acessibilidade - 0500 774 41 2u Ti}

Unidades de Negécigs | Atendimento a consumidores | Energias Sustentiveis | Institucional | Relagdes com investidores | Imprensa |

Mapa do Site
& CPFL Energia 2614, Toios o5 direitos reservados. Bolitica de Privacidade | Termos de Usg
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2*viade IPTU - SOD

EMISSAQ DE 2° VIA DO IPTU 2017

1 Dados do Imovel

Inserigdo: 421118014001000

Enderego do imovel;

RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS - KM102

+800MTS-U.A. 57

BAIRRO REGIAD SUL Lote GLEBA 01
SOROCABAJ/SP - CEP: 18.052-780 -

CPF responsavel parcalamento

O
Avista
Tributo
&y IPTLITAXAS
Parcelas
Tributo
4 IPTUTAXAS
| IPTUTAXAS
& IPTUTAXAS
£ IPTUITAXAS
£9 IPTUITAXAS

Ermitir Guia] Parcelar a Cota Unica

Niimero Vencimento
UNICA 1710312017

)

Numero Vencimento

o 1710312017
2 17104{2017
3 1710512017
4 19/08/2017
5 1710712017

R S—

Valor Juros

175,32 0,00
Valor Juros
35,12 0,00
35,05 0,60
3505 0,00
35,05 0,60
35,05 0,00

Multa
0,00

Multa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Efetuar nova consulta do IPTU

Desconto Total
8,76 166,56
Desconfo Total
0,00 35,12
0,00 35,05
0,00 35,05
000 35,05
0,00 35,06

Efetuar nova consulta do IPTU

- Para concluir a adesdo ao parcelamento do valor & vista em 3 vezes, o contribuinte devera efetuar o pagamento da gula gerada através do
bot&o "Parcelar a Cota Unica”, que é referente a 1? parcela;

= Assim que acusado o respectivo pagamento, as 2% e 3° parcelas estardo disponiveis no portal do IPTU;
« Caso o pagamento nao seja efetuado, o langamento do carné permanecera da forma original.

Para melthor acessar o site utilize:’

hitp:Hfiptu.sorocaba.sp.gov.bridsf_iplwpages/consultadebito jsf;jsessionid=92D6B62E672E120E0ES3D 148459A3B30) iptu

1
|

& DSF - Desenv. de Sislemas Fiscals

Prafeitura de Sarocab:

Avenida Eng. Carlos Reinaido Mendes, 3.04%
Alto da Boa Vista - Sarecaba ~ Sdo Pauk
Telafong: (15) 3238-2100

E-mail: falecanoscogbaoronnba s p.gov.iy
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Sorocaba 30 dellélétembro de 2005.

IMOVB _fTﬂMA UNIDADE AUTONOMA n°® 57, integrante do empreendimento denominado
04 IRESIDENCIAL VILLA REAL PARX?", situado na Rodovia Jodo Leme dos
"Santos, lﬁ%f f-l~ 800 metros, Bairro do Cerrado, nesta cidade; o terreno faz frente para a
Alameda de acesso.e  circulaglio comum denominada Alamcda C, onde mede 07,00:metros; 1o
lado direitol de hucm&, da referida Alameda olha para o imdvel, onde mede 20 00 metros,
confronta ccnmI ah«umdade autbnoma n” 58; no Jlado esquerdo, onde mede 20,00° metros;
confronta. com a!um%lg;l emutonoma n® 56;.¢ nos fundos, onde mede 07,00 metros, confronta
com a umdade autonomcr”zg?“ i34; contémt uma drea privativa de 140,000 metros quadrados, iima
drea comum del*,'?z 833%%1{6&05 quadrados, perfazendo a irea total de 212,833. metros
quadrados, correspondendt),lht:%uma fragdo_ ideal de 1,437683%. Contém .neste ferreno uma

A

construgdo cont |uma area pn‘r’atzvaaconstrmda de 64,990 metros quadrados,-que somada 4 area
comum construlda de 1,315 mctrus quadrados, totaliza a #rea construida de 66,305 meiros
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desta matricula, acha-se hipotecado a favor;*gd:g;@x IXA ECONOMICA
\ para a garantia da divida no valor-de-R$45.35746; o forme R;82:63.673,
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