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Ivani Duarte - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isenção de multa - Contrato 706 Ref. 11/2022
1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 20 de dezembro de 2022 às 16:25
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Pássaro - Financeiro - Julio Casas Imóveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

---------- Forwarded message ---------
De: Dante Soares Catuzzo <dante@dantecatuzzo.com.br>
Date: sex., 16 de dez. de 2022 às 18:21
Subject: Re: Aluguel - Praça Nove de Julho nº 36 Casa 03
To: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Helena, boa tarde!
Pode receber sem os encargos.
Obrigado 

Enviado do meu iPhone

Em 16 de dez. de 2022, à(s) 15:55, Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:

Boa tarde Dr. Dante!

A locatária do imóvel da Praça Nove de Julho nº 36 Casa 03, entrou em contato dizendo que o pai dela faleceu recentemente, e
com outras coisas, acabou esquecendo de realizar o pagamento do aluguel que venceu dia 10/12/2022.
Devido a isso, ela pediu para verificar a possibilidade de isentar a cobrança de multas e juros para pagamento na segunda-feira
dia 19/12/2022, gostaria de saber se o senhor autoriza?

Atenciosamente,

Sender notified by
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