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Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 30 de junho de 2020 09:02
Para: Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Cobra Rue Cledemira Paschoal, 187
o St = B Julio Casasiaiss Jd Poulitfano - Sorocabia /SP
e Cuidondo bem do seu bem (15§ 2101.6141

juliccasas.com. br

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O néo recebimento dos boletos ndo isenta a cobran¢a da multa.

Em caso de nédo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através
do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletronico.

---------- Forwarded message ---------

De: CELIO FONSECA <celio@tradewidecorp.com>

Date: seg., 29 de jun. de 2020 as 14:34

Subject: Re: Aluguel em atraso - Rua Padre Luiz n° 529 Terreo

To: Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@)juliocasas.com.br>
Cc: Celio Fonseca <celfonseca@earthlink.net>

Helena,

Boa tarde!

Sim estou de acordo!
Abracos,

Celio Fonseca

From: Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@)juliocasas.com.br>
Sent: Monday, June 29, 2020 1:29 PM

To: CELIO FONSECA <celio@tradewidecorp.com>

Cc: Celio Fonseca <celfonseca@earthlink.net>

Subject: Re: Aluguel em atraso - Rua Padre Luiz n® 529 Terreo

Sr. Celio, boa tarde!
Esqueci de mencionar, mas o locatario do imével da Rua Padre Luiz n° 529 Terreo, que também aluga Rua Padre Luiz n® 529 Superior, também

deseja efetuar o pagamento do aluguel da Rua Padre Luiz n°® 529 Superior que também esta em aberto vencido em 10/04/2020, amanha dia
30/06/2020 sem multas e juros, o senhor esta de acordo?

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Cobra Rue Cledemiro Paschoal, 187
m’m@i‘ﬂ'wmsﬁ b .Jflli-o CaS as II’I'I é‘.fei S Jd Poulistono - Serocaba /SP
_— Cuidando bem do seu bem (15} 2101.6161

juliccasas.com.br

Prezados locatarios,
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ATENCAO!

O néo recebimento dos boletos ndo isenta a cobranga da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através

do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletrénico.

Remetente notificado por
W Mailtrack

Em qui., 25 de jun. de 2020 as 10:15, CELIO FONSECA <celio@tradewidecorp.com> escreveu:

De acordé!

Sent from my iPhone

On Jun 25, 2020, at 7:43 AM, Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> wrote:

Prezado, bom dia!

O inquilino do imével da Rua Padre Luiz n° 529 Terreo, estd com o aluguel vencido em 10/04/2020 em aberto.
Ele pediu para verificar a possibilidade de isengao da cobranga de multas e juros para pagamento até dia 30/06/2020, o senhor

esta de acordo?

Atenciosamente,

Helena dos Santos

Cobranca
cobranco@juliccasas.com.br

Prezados locatarios,

ATENGAO!

B Julio Casas ars

W

Cuidando bem do

O néao recebimento dos boletos néao isenta a cobranca da multa.

seu

Lo

Rua Clodomira Paschoal, 187
Jd Paulistano - Sorccaba /5P
(15} 2101.6161
juliocasas.com.br

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este

endereco eletronico.

Remetente notificado por
VY Mailtrack

Remetente notificado por
W Mailtrack
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