
Juliana Sasdelli - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isenção de Multa - Contrato 725 Ref. 04/2022

1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 24 de agosto de 2022 09:19
Para: Renata Pássaro - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro@juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Imóveis
<financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

---------- Forwarded message ---------

De: Dante Soares Catuzzo <dante@dantecatuzzo.com.br>

Date: seg., 22 de ago. de 2022 às 16:59
Subject: Re: Aluguel - Praça Nove de Julho nº 36 Casa 07

To: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>


Boa tarde. Tudo bem?
 Pode isentar, sem problemas. Obrigado 


Enviado do meu iPhone

Em 22 de ago. de 2022, à(s) 16:27, Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:


Boa tarde Dr. Dante!

A locatária do imóvel da Praça Nove de Julho nº 36 Casa 07, entrou em contato referente ao aluguel vencido em 10/05/2022.
Ocorre que a locatária pensou que tinha pago o aluguel, porém ela agendou o pagamento do boleto, então eu pedi que ela
confirmasse se realmente havia sido debitado e ela viu que realmente não foi.
Devido a esse incidente, como ela nunca atrasou o aluguel anteriormente, pediu para que verificasse a possibilidade de isentar a
cobrança de multas e juros para pagamento amanhã dia 23/08/2022, gostaria de saber se o senhor autoriza?

Atenciosamente,
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