19/06/2020 E-mail de Julio Casas - Fwd: Avenida Antonio Carlos Comitre, 560

L
G M [ I I Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>

b L le

Fwd: Avenida Antonio Carlos Comitre, 560
1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 19 de junho de 2020 11:07
Para: Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

---------- Forwarded message ---------

De: Julio Casas - Julio Casas Imoveis <juliocasas@juliocasas.com.br>

Date: qua., 17 de jun. de 2020 as 18:48

Subject: Re: Avenida Antonio Carlos Comitre, 560

To: Juridico - Julio Casas Imoéveis <juridico@)juliocasas.com.br>

Cc: Cobranga <cobranca@)juliocasas.com.br>, Gestor Adm - Julio Casas Iméveis <gestoraadministrativo@juliocasas.com.br>, Maria
Fernanda - Rescisdo_Manutengdo - Julio Casas Iméveis <rescisao@juliocasas.com.br>

ciente,

Jolio A. Casas

Diretor
Rua Clodomiro Paschoal, 187

- i = .J‘L']_]_io casas Jd Paulistanc - Sorccaba /SP

PTTI-2751 | 99112-4970 RO ATIES (15) 2101.6161

Cuidando bem do seu bem e b

Remetente notificado por
< Mailtrack

Em qua., 17 de jun. de 2020 as 15:06, Juridico - Julio Casas Iméveis <juridico@juliocasas.com.br> escreveu:
Helena, boa tarde!

Por gentileza, cancelar o boleto gerado para o dia 10/06, emitindo outro para pagamento em 18/06, contemplando cobranga de aluguel do
dia 10/05/2020 a 05/06/2020, data esta de entrega de chaves.

Antecipadamente grata,

Rose Theodoro
Juridico
' T = s Rua Clodemire Paschoal, 187
juridico@iuliocasas.com.br .Jullo Casas In‘l ovels Id Paulistona - Serecaba /SP
{15) 9 9125.3072 Cuidando bem do seu bem ?:::f;s:::;?br

---------- Forwarded message ---------

De: Juridico - Julio Casas Iméveis <juridico@)juliocasas.com.br>

Date: ter., 16 de jun. de 2020 as 17:53

Subject: Re: Avenida Antonio Carlos Comitre, 560

To: Raphael <raphael@jjrempreendimentos.com.br>

Cc: Maria Fernanda - Rescisdo_Manutengao - Julio Casas Imdveis <rescisao@)juliocasas.com.br>, <julio@juliocasas.com.br>, Renata
Alves <tesouraria@jjrempreendimentos.com.br>, <contasapagar@)jjrempreendimentos.com.br>, Rogerio Leite
<rogerio@jjrempreendimentos.com.br>

Ola Raphael!
Enviei novamente, conforme solicitado.

Atenciosamente,

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037f6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1669936765098729008%7Cmsg-f%3A1669936765... 1/5
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Rose Thecodoro
Juridico |
Rua Cledomire Pascheal, 187
S M Julio Casas Ia7SE fiedistane - Sorocckafeh
{15) 9 9125.3072 Cuidando bem do seu bem pekzl B15 151

juliocasas.com.br

Em ter., 16 de jun. de 2020 as 17:35, Raphael <raphael@)jjrempreendimentos.com.br> escreveu:

Boa noite Rose,
Tentamos assinar o contrato digital mas o link perdeu a validade, favor reenviar o link para assinarmos.

Obrigado.

RAPHAEL MOTTA
d ' Y CFO

Tel: 15 3232 6888
Cel: 15 99171 4832
Cel: 1599171 2888

End.: Av. Paulista, 2644 Conj. 124 - Cerqueira César/ S&o Paulo - SP
CEP: 01310-934

End.: Av. Anténio Carlos Comitre, 1393 Sala 35 - Pq Campolim/ Sorocaba - SP
CEP: 18047-620

n firempreendimentos @irempreendimentos m lir-empreendis

De: Juridico - Julio Casas Iméveis <juridico@juliocasas.com.br>

Enviada em: terga-feira, 16 de junho de 2020 13:34

Para: Raphael <raphael@jjrempreendimentos.com.br>

Cc: Maria Fernanda - Rescisdo_Manutencéo - Julio Casas Imdveis <rescisao@juliocasas.com.br>; julio@juliocasas.com.br; Renata Alves
<tesouraria@jjrempreendimentos.com.br>; contasapagar@jjrempreendimentos.com.br; Rogerio Leite <rogerio@jjrempreendimentos.
com.br>

Assunto: Re: Avenida Antonio Carlos Comitre, 560

Raphael, boa tarde!

Para geragao do boleto dentro dos parametros que acordamos, faz-se necessaria a efetiva entrega das chaves, bem como a assinatura
dos instrumentos disponibilizados via DocuSign, haja vista que aludidos documentos s&o imperiosos para alterarmos o vencimento e
valor do referido boleto.

Atenciosamente,
Rose Theodoro
Juridico
br S 3 . Rua Clodemiro Paschoal, 187
iAo s B Julio Casas ek 1d Poulisane = Sorocabe /5P

(13) 9 9125.3072 Cuidando bem do seu bem ji=kelilol0]

juliocasas. com.br

Em ter., 16 de jun. de 2020 as 13:30, Juridico - Julio Casas Imdveis <juridico@juliocasas.com.br> escreveu:

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037f6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1669936765098729008%7Cmsg-f%3A1669936765... 2/5
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Ok. Darei as instrugdes para o departamento de cobranca.

Rose Theodoro
Juridico
juridice@juliccasas com.br

(15) 9 9125.3072

B Julio Casas lEOUSE
Cuidande bem do

Seu

TN

bem

Em ter., 16 de jun. de 2020 as 13:27, Raphael <raphael@jjrempreendimentos.com.br> escreveu:

Correto.

CFO

Tel: 15 3232 6888
Cel: 1599171 4832
Cel: 1599171 2888

CEP: 01310-934

CEP: 18047-620

RAPHAEL MOTTA

End.: Av. Paulista, 2644 Conj. 124 - Cerqueira César/ Sdo Paulo - SP

n firempreendimentos @iirempreendimentos m fir-empreendimentos

De: Juridico - Julio Casas Iméveis <juridico@juliocasas.com.br>
Enviada em: terca-feira, 16 de junho de 2020 13:24
Para: Raphael <raphael@jjrempreendimentos.com.br>

Cc: Maria Fernanda - Rescisdo_Manutengao - Julio Casas Imdveis <rescisao@)juliocasas.com.br>; julio@juliocasas.com.br; Renata

End.: Av. Anténio Carlos Comitre, 1393 Sala 35 - Pg Campolim/ Sorocaba - SP

Rua Clodemire Paschoal, 187
Jd Paulistana - Sorecaba /5P
(15) 2101.6161

juliccasas. com.br

Alves <tesouraria@jjrempreendimentos.com.br>; contasapagar@jjrempreendimentos.com.br; Rogerio Leite

<rogerio@jjrempreendimentos.com.br>

Assunto: Re: Avenida Antonio Carlos Comitre,

Ola Raphael,

Dentro dos termos acordados?

Rose Theodoro
Juridice
juridico@juliccasas com.br

(15) 9 9125.3072

Em ter., 16 de jun. de 2020 as 13:22, Raphael <raphael@jjrempreendimentos.com.br> escreveu:

Boa tarde Rose,

Por favor, nos envie o boleto com vencimento dia 18/06 sem juros e multa para assinarmos.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037f6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1669936765098729008%7Cmsg-f%3A1669936765...

560

B Julio Casas oG h

Cuidande bem do

seu

bem"

g

Fua Clodomiro Paschoal, 187
Jd Paulistone - Sorocaba fSP
(15} 2101.6161

wliecasas. com.br
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Obrigado.

RAPHAEL MOTTA
CFO

Tel: 15 3232 6888
Cel: 1599171 4832
Cel: 1599171 2888

End.: Av. Paulista, 2644 Conj. 124 - Cerqueira César/ Sdo Paulo - SP
CEP: 01310-934

End.: Av. Antbnio Carlos Comitre, 1393 Sala 35 - Pq Campolim/ Sorocaba - SP
CEP: 18047-620

n firempreendimentos @iirempreendimentos m lir-empreendimentos

dh

De: Juridico - Julio Casas Iméveis <juridico@juliocasas.com.br>

Enviada em: terca-feira, 16 de junho de 2020 13:15

Para: Raphael <raphael@)jjrempreendimentos.com.br>

Cc: Maria Fernanda - Rescisdo_Manutengao - Julio Casas Imdveis <rescisao@)juliocasas.com.br>; julio@juliocasas.com.br;
Renata Alves <tesouraria@)jjrempreendimentos.com.br>; contasapagar@jjrempreendimentos.com.br; Rogerio Leite
<rogerio@jjrempreendimentos.com.br>

Assunto: Re: Avenida Antonio Carlos Comitre, 560

Ola Raphael, boa tarde!
Aguardamos a assinatura dos termos encaminhados via plataforma digital, contemplando as tratativas.

Atenciosamente,

Rose Theodoro
Juridico

juridico@iul b Rua Clodomire Paschoal, 187

B Julio Casas o e Jd Paulistano - Sorocaba /SP
(15) # 9125.3072 Cuidando bem do seu bem (LR o

juliccasas.com.br

Em seg., 15 de jun. de 2020 as 20:39, Raphael <raphael@)jjrempreendimentos.com.br> escreveu:

Boa noite,

Por favor, nos envie o boleto com o vencimento alterado para o dia 18/06/2020.

Obrigado.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037f6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1669936765098729008%7Cmsg-f%3A1669936765... 4/5
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RAPHAEL MOTTA

CFO

Tel: 153232 6888
Cel:15 99171 4832
Cel:15 99171 2888

End.: Av. Paulista, 2644 Conj. 124 - Cerqueira César/ Sao Paulo - SP
CEP: 01310-934

End.: Av. Anténio Carlos Comitre, 1393 Sala 35 - Pg Campolim/ Sorocaba - SP
CEP: 18047-620

n firempree

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037f6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1669936765098729008%7Cmsg-f%3A1669936765... ~5/5



