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L]
G M f I I Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

by Co0gle
Isencao de Multa - Contrato 735 Ref. 02/2019
1 mensagem
Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
C"Ei""‘““' B Julio Casas [fagst
& el Cuidande bem do seu

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O néo recebimento dos boletos ndo isenta a cobranga da multa.

b

12 de margo de 2019 15:47
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Julio Casas Imdveis

Ruo Cledemire Paschoal, 187
Jd Paulistano - Sorocoba /5P
{15) 2101.6161
juliccasas.com.br

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-

6161 ou através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este

enderego eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

From: Dr.Dante - Dantecatuzzo <dante@dantecatuzzo.com.br>
Date: sex, 8 de mar de 2019 as 15:29

Subject: RES: Aluguel - Praga Nove de Julho n° 36 Casa 05

To: Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Helena, boa tarde.

Pode isentar, contra o pagamento no dia 12 deste més, grato.

De: Cobranga - Julio Casas Iméveis [mailto:cobranca@juliocasas.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 8 de marco de 2019 14:46

Para: Dr.Dante - Dantecatuzzo <DANTE@dantecatuzzo.com.br>
Assunto: Aluguel - Praga Nove de Julho n? 36 Casa 05

|s-.Imagem removida pelo remetente.

Prezado, boa tarde!

A locataria do imoével da Praga Nove de Julho n° 36 Casa 05, entrou em contato informando que néo ia conseguir pagar o
aluguel no vencimento em 10/03/2019 pois devido ao carnaval ira atrasar o seu recebimento, e esta solicitando isengéo da

cobranga de multa para pagamento dia 12/03/2019. O senhor esta de acordo?

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=431ae24b42&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1627826674778421845%7Cmsg-f%3A162782667 ...
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Atenciosamente,

|»-.Imagem removida pelo remetente.

Prezados locatarios,

ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nédo isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
endereco eletrénico.
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