M Gma" Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Fwd: CONTRATO 736

1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 16 de setembro de 2020 16:40
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

---------- Forwarded message ---------

De: Juridico - Julio Casas Imoveis <juridico@juliocasas.com.br>
Date: ter., 15 de set. de 2020 as 11:56

Subject: CONTRATO 736

To: Cobranga <cobranca@)juliocasas.com.br>

Cc: Julio Casas - Julio Casas Imdveis <juliocasas@juliocasas.com.br>

Ola Helena, bom dia!
Por gentileza, gerar o boleto para o contrato em referéncia, sem multa e sem juros, para pagamento nesta data.

Antecipadamente grata,

Rose Theodoro
Juridico
Rua Clodomiro Paschoal, 187
RS S S .Jfl]lﬂ Casasissoyias Jd Paulistano - Sorocaba /5P
(15) 9 9125.3072 Cuidando bem do seu bem il=)Lelbl.olo!

juliccasas.com.br
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