30/06/2020 E-mail de Julio Casas - Fwd: CONTRATO 736

L]
G M 7 I I Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>
b a0 '.':l"

Fwd: CONTRATO 736

1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 30 de junho de 2020 09:23

Para: Financeiro - Julio Casas Imdveis <financeiro@juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Imdveis
<financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

---------- Forwarded message ---------

De: Juridico - Julio Casas Iméveis <juridico@juliocasas.com.br>
Date: seg., 29 de jun. de 2020 as 11:15

Subject: CONTRATO 736

To: Cobranga <cobranca@juliocasas.com.br>

Helan, bom dial!

Por gentileza, emitir boleto do aluguel vencido em 10/06, para pagamento hoje, contemplando isen¢do de multa e juros, além de

30% de desconto no valor a titulo de aluguel.

Antecipadamente grata,

Rose Theodoro
Juridico I
Jico@iul Rua Cledamiro Paschoal, 187
i i .J-’:l]io Cas as [n‘l[ ['f]\_ﬂ'{i‘_!i S Jd Puu]isI:m:?Soroc::a i
(15) 9 9125.3072 Cuidando bem do seu bem p=lelilole]

juliocosas.com.br

Remetente notificado por
w Mailtrack

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037f6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1670926799172512314%7Cmsg-f%3A1670926799...
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